
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF ZOOM-1 33991 2826 1607 64

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.10 6.00 10.10 4.65 4.53 3.14 5.32 3.47 4.17 3.48 3.85 2.20 5.43 7.32 2.99 8.41 8.24 5.66 39.40 33.42 28.26 225.202

İl Ortalaması 11.43 6.54 9.25 4.38 4.72 2.80 4.84 3.75 3.59 3.35 3.96 2.03 4.47 7.56 1.95 7.49 8.65 4.61 35.95 35.19 24.22 206.137
Okul Ortalaması 12.09 6.77 9.84 3.73 5.25 1.98 5.34 3.59 4.15 3.23 4.25 1.82 4.94 8.56 2.08 7.66 8.97 4.67 37.00 37.39 24.54 210.070

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 112 - BİLGİNUR AĞKURT 8 / A 20 0 20.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 5 12.33 16 4 14.67 75.00 14.00 70.33 413.081 1260 39 8 1
2 76 - İLKNUR BUCUT 8 / C 16 4 14.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 17 3 16.00 19 1 18.67 62.00 28.00 52.67 397.319 1721 55 14 2
3 129 - ELİF SEVDE ÇAĞLAR 8 / A 18 2 17.33 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 13 5 11.33 17 3 16.00 71.00 16.00 65.65 395.748 1794 58 16 3
4 83 - DOĞA ECRİN KÖKALAN 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 1 0.67 12 5 10.33 12 5 10.33 57.00 19.00 50.67 349.867 3869 164 47 4
5 156 - NURSENA DURSUN 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 7 2.67 14 4 12.67 59.00 21.00 52.00 322.237 5545 263 95 5
6 114 - BÜŞRA ÇINAR 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 14 2 13.33 10 9 7.00 58.00 27.00 48.99 322.178 5591 267 97 6
7 12 - HİRANUR ARSLAN 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 9 3 8.00 8 5 6.33 49.00 22.00 41.66 302.430 7005 375 140 7
8 118 - DUYGU AK 8 / C 16 2 15.33 3 6 1.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 6 0.00 15 4 13.67 54.00 20.00 47.34 299.022 7240 400 149 8
9 179 - ESİN YAĞMUR DEMİR 8 / A 17 3 16.00 4 5 2.33 10 0 10.00 9 1 8.67 0 8 -2.67 13 6 11.00 53.00 23.00 45.33 275.289 9375 558 226 9

10 132 - FİRDEVS KÜBRA CEYHAN 8 / A 13 7 10.67 3 7 0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 10 1.67 14 5 12.33 50.00 34.00 38.68 266.948 10121 612 248 10
11 122 - ECRİN DOĞAN 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 11 1.33 15 5 13.33 52.00 34.00 40.66 266.859 10190 615 250 11
12 148 - NEHİR DEMİR 8 / B 15 4 13.67 7 2 6.33 6 0 6.00 3 3 2.00 4 5 2.33 10 5 8.33 45.00 19.00 38.66 265.407 10293 622 255 12
13 107 - BAISAN BESMAR 8 / A 10 10 6.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 12 8 9.33 12 8 9.33 47.00 43.00 32.66 260.963 10776 659 277 13
14 169 - ZEYNEP AKDEMİR 8 / B 16 4 14.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 6 5 4.33 7 9 4.00 47.00 30.00 37.00 257.037 11186 698 301 14
15 152 - NİSANUR ÇAKMAK 8 / B 11 5 9.33 3 2 2.33 7 2 6.33 2 4 0.67 6 2 5.33 10 4 8.67 39.00 19.00 32.66 252.074 11756 742 329 15
16 145 - MALK ABBAS ABDULHADI 8 / A 15 3 14.00 3 7 0.67 4 4 2.67 2 2 1.33 6 3 5.00 7 7 4.67 37.00 26.00 28.34 247.185 12284 797 358 16
17 172 - ZEYNEP YANMAZ 8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 9 8 6.33 45.00 41.00 31.33 241.215 13022 868 393 17
18 185 - AYA HASHISH 8 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 5 2 4.33 1 1 0.67 7 5 5.33 7 3 6.00 39.00 21.00 32.00 240.741 13067 871 395 18
19 119 - EBRAR GÖR 8 / C 15 5 13.33 4 5 2.33 5 0 5.00 0 0 0.00 7 2 6.33 4 8 1.33 35.00 20.00 28.32 235.244 13824 934 425 19
20 186 - NİSA NUR YEĞİN 8 / B 15 5 13.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.33 10 8 7.33 31.00 25.00 22.66 231.304 14348 984 451 20
21 101 - ALAA SAYYAH 8 / A 9 11 5.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 12 8 9.33 10 10 6.67 40.00 50.00 23.33 229.363 14576 1007 461 21
22 190 - BETÜL KEZKEÇ 8 / C 15 4 13.67 3 7 0.67 6 3 5.00 2 4 0.67 4 12 0.00 9 8 6.33 39.00 38.00 26.34 227.911 14717 1015 465 22
23 121 - EBRU ÇİMEN 8 / C 13 7 10.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 7 2.67 10 10 6.67 40.00 42.00 26.01 227.467 14753 1024 471 23
24 146 - MARAM MOHAMMED JASIM 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 4 1 3.67 3 4 1.67 6 8 3.33 7 6 5.00 39.00 30.00 29.01 227.422 14784 1027 473 24
25 294 - ZEHRA KÖPRÜBAŞI 8 / A 15 5 13.33 3 4 1.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 14 0.33 9 11 5.33 43.00 43.00 28.66 226.859 14928 1035 479 25
26 138 - HACER SARICA 8 / C 12 5 10.33 7 2 6.33 9 1 8.67 4 3 3.00 3 11 -0.67 9 9 6.00 44.00 31.00 33.66 219.467 15937 1122 525 26
27 1 - BÜŞRA BAYKAL 8 / A 15 5 13.33 0 2 -0.67 7 3 6.00 0 0 0.00 1 2 0.33 7 8 4.33 30.00 20.00 23.32 214.504 16597 1178 552 27
28 178 - HÜMEYRA GÜR 8 / C 13 6 11.00 4 3 3.00 7 3 6.00 2 6 0.00 4 11 0.33 6 2 5.33 36.00 31.00 25.66 212.059 16935 1203 565 28
29 133 - FİRDEVS ZEYNEP YALÇIN 8 / C 13 6 11.00 5 5 3.33 3 4 1.67 3 7 0.67 5 11 1.33 7 7 4.67 36.00 40.00 22.67 209.141 17327 1227 583 29
30 89 - MERAM KABLAVİ 8 / B 13 7 10.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 11 2.33 7 10 3.67 38.00 46.00 22.67 207.674 17518 1238 592 30
31 3 - BÜŞRA NUR ÖZBAKIR 8 / A 15 5 13.33 4 6 2.00 4 4 2.67 0 2 -0.67 3 4 1.67 3 6 1.00 29.00 27.00 20.00 200.741 18543 1330 642 31
32 189 - SİMANUR AYBAŞ 8 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 6 3 5.00 4 4 2.67 5 11 1.33 5 8 2.33 38.00 36.00 26.00 199.230 18797 1353 654 32
33 137 - CEMİLE NUR ŞAHİN 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 5 2 4.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 6 6 4.00 33.00 31.00 22.67 197.319 19056 1369 662 33
34 71 - LILAS ALKHATIB 8 / A 13 4 11.67 3 4 1.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 0 3 -1.00 8 10 4.67 28.00 32.00 17.35 193.881 19532 1417 686 34
35 173 - HAYRUNNİSA DOĞAN 8 / A 12 4 10.67 3 4 1.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 8 10 4.67 28.00 33.00 17.02 191.926 19824 1447 700 35
36 171 - ZEYNEP ERDOĞAN 8 / C 14 5 12.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 13 -1.33 6 11 2.33 37.00 45.00 22.00 191.837 19890 1452 703 36
37 140 - ECE SEBAHAT ÇOBAN 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 6 3 5.00 3 6 1.00 0 7 -2.33 8 9 5.00 34.00 38.00 21.34 190.904 19989 1459 705 37
38 131 - EZGİ DAĞKOÇAK 8 / C 11 6 9.00 2 8 -0.67 3 4 1.67 3 0 3.00 1 5 -0.67 9 9 6.00 29.00 32.00 18.33 190.844 20023 1462 707 38
39 111 - BETÜL AKGÜL 8 / C 12 7 9.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 6 5 4.33 5 12 1.00 31.00 45.00 16.00 190.370 20071 1468 711 39
40 166 - ZEHRA AKYOL 8 / C 12 7 9.67 0 6 -2.00 7 2 6.33 5 4 3.67 3 6 1.00 6 14 1.33 33.00 39.00 20.00 182.963 21230 1573 772 40
41 117 - DIAA ASH ASH 8 / C 9 7 6.67 4 4 2.67 3 3 2.00 2 2 1.33 3 6 1.00 6 8 3.33 27.00 30.00 17.00 174.074 22562 1700 843 41
42 110 - BETUL KASİM 8 / C 11 9 8.00 2 5 0.33 6 4 4.67 2 4 0.67 2 10 -1.33 7 8 4.33 30.00 40.00 16.67 173.585 22651 1704 846 42
43 125 - ELİF CERAH 8 / B 13 7 10.67 6 3 5.00 6 4 4.67 2 5 0.33 1 10 -2.33 6 14 1.33 34.00 43.00 19.67 172.119 22853 1722 860 43
44 194 - RUKİYE SEYHAN 8 / B 11 6 9.00 2 6 0.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 45.00 12.00 166.667 23697 1804 914 44
45 161 - ŞEVVAL AKTAŞ 8 / B 13 5 11.33 2 8 -0.67 5 1 4.67 4 5 2.33 3 11 -0.67 3 12 -1.00 30.00 42.00 15.99 166.622 23735 1813 920 45
46 5 - ELİF GÜNDÜZ 8 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 34.00 56.00 15.33 164.178 24118 1845 938 46
47 188 - HATİCE YAVUZ 8 / A 12 7 9.67 4 5 2.33 7 1 6.67 0 7 -2.33 0 0 0.00 4 14 -0.67 27.00 34.00 15.67 163.215 24240 1857 945 47
48 162 - YAĞMUR İLHAN 8 / C 11 8 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 5 15 0.00 4 15 -1.00 33.00 45.00 17.99 159.230 24878 1914 977 48
49 130 - ELİF YAREN ARSLAN 8 / C 10 8 7.33 4 5 2.33 5 4 3.67 5 5 3.33 2 9 -1.00 5 11 1.33 31.00 42.00 16.99 159.215 24885 1915 978 49
50 143 - İSRA YARİZ 8 / B 11 7 8.67 3 6 1.00 8 2 7.33 5 4 3.67 2 11 -1.67 3 10 -0.33 32.00 40.00 18.67 157.304 25137 1943 1000 50
51 168 - ZEYNEP AK 8 / A 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 7 13 2.67 4 12 0.00 29.00 56.00 10.34 150.874 26115 2048 1064 51
52 109 - BESRA HEVİN SARICA 8 / B 7 12 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 29.00 60.00 8.99 150.341 26235 2060 1073 52
53 187 - TUANA ERGİNYÜREK 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 35.00 55.00 16.66 148.370 26495 2086 1088 53
54 127 - ELİF ÇELEBİ 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 5 -1.67 5 12 1.00 7 7 4.67 27.00 49.00 10.66 146.904 26667 2102 1099 54
55 159 - SENA ERGÜN 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 14 1.33 5 15 0.00 32.00 58.00 12.66 142.444 27341 2153 1137 55
56 124 - ELİF AYGÜN 8 / B 11 9 8.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 16 -1.33 5 14 0.33 27.00 62.00 6.33 140.489 27604 2178 1153 56
57 257 - DİLA SÖNMEZ 8 / C 11 9 8.00 1 2 0.33 5 5 3.33 2 1 1.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 27.00 49.00 10.66 139.481 27763 2197 1167 57
58 175 - AYŞE SEVİM ÖGÜT 8 / C 7 11 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 24.00 54.00 6.01 138.548 27861 2204 1172 58
59 165 - ZAHRA DAĞBUL 8 / B 3 9 0.00 2 3 1.00 5 3 4.00 1 4 -0.33 5 6 3.00 3 4 1.67 19.00 29.00 9.34 134.593 28423 2261 1212 59
60 123 - EDANUR GÜMÜŞTAŞ 8 / B 4 5 2.33 1 3 0.00 1 3 0.00 3 2 2.33 2 8 -0.67 3 5 1.33 14.00 26.00 5.32 121.170 30123 2415 1317 60
61 154 - NURAN TUNA 8 / C 5 13 0.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 9 4.00 2 15 -3.00 25.00 55.00 6.67 117.304 30523 2462 1347 61
62 116 - CEREN GÜMÜŞTAŞ 8 / B 7 12 3.00 4 6 2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 2 16 -3.33 24.00 62.00 3.33 109.378 31369 2563 1420 62
63 41 - BETÜL KORKUT 8 / C 7 11 3.33 1 9 -2.00 4 5 2.33 2 5 0.33 1 17 -4.67 6 13 1.67 21.00 60.00 0.99 102.933 32026 2628 1463 63
64 73 - CİNA DİBA 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.32 71.393 33642 2792 1580 64


