
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ8. SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME -160 1705 7984 75731

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,46 5 4 4,03 5 4 3,98 4 3 2,65 4 7 1,37 10 7 7,41 38 32 26,90 281,390

Okul Ortalaması 10 8 7,22 5 4 3,25 6 3 5,17 4 3 3,39 3 8 0,88 9 7 6,37 37 32 26,28 276,510

KATILIMLAR

1 129 ELİF SEVDE ÇAĞLAR 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 17 1 16,67 71 11 67,33 416,952 1 1 76 219 3544
% 4,68

2 83 DOĞA ECRİN KÖKALAN8A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 0 4,00 7 6 5,00 19 1 18,67 64 13 59,66 400,561 2 2 113 359 5514
% 7,28

3 12 HİRANUR ARSLAN 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 0 5,00 7 6 5,00 19 1 18,67 63 15 58,00 397,321 3 3 130 393 5972
% 7,89

4 156 NURSENA DURSUN 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 1 7 -1,33 18 1 17,67 64 13 59,68 377,500 1 4 191 647 9114
% 12

5 112 BİLGİNUR AĞKURT 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 6 7,00 12 5 10,33 64 18 58,00 375,396 4 5 202 679 9490
% 13

6 114 BÜŞRA ÇINAR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 13 6 11,00 62 22 54,67 364,273 5 6 257 871 11601
% 15

7 122 ECRİN DOĞAN 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 15 5 13,33 55 24 47,01 333,942 6 7 439 1578 18493
% 24

8 148 NEHİR DEMİR 8B 16 2 15,33 8 1 7,67 6 1 5,67 4 2 3,33 2 7 -0,33 13 6 11,00 49 19 42,67 333,930 2 8 440 1579 18497
% 24

9 169 ZEYNEP AKDEMİR 8B 16 4 14,67 7 2 6,33 9 0 9,00 8 2 7,33 2 4 0,67 8 8 5,33 50 20 43,33 322,050 3 9 519 1948 21627
% 29

10 186 NİSA NUR YEĞİN 8B 13 6 11,00 8 2 7,33 5 1 4,67 2 1 1,67 14 6 12,00 42 16 36,67 320,242 4 10 532 1999 22120
% 29

11 179 ESİN Y DEMİR 8A 11 5 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 14 5 12,33 47 18 40,99 319,293 7 11 534 2022 22403
% 30

12 107 BAİSAN BESMAR 8A 12 4 10,67 3 4 1,67 6 3 5,00 7 1 6,67 7 7 4,67 10 6 8,00 45 25 36,68 316,316 8 12 556 2129 23246
% 31

13 185 AYA HAŞİŞ 8C 13 6 11,00 5 2 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 3 2,00 10 9 7,00 46 25 37,66 310,156 1 13 608 2326 25019
% 33

14 101 A AA SAYYAH  10 7 7,67 4 5 2,33 4 4 2,67 7 1 6,67 9 7 6,67 10 5 8,33 44 29 34,34 309,831 1 14 611 2338 25113
% 33

15 152 NİSANUR ÇAKMAK 8B 9 8 6,33 4 4 2,67 6 1 5,67 5 2 4,33 3 3 2,00 13 2 12,33 40 20 33,33 303,425 5 15 657 2563 27072
% 36

16 173 HAYRUNNİSA DOĞAN 8A 10 4 8,67 4 2 3,33 6 0 6,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 14 2 13,33 39 18 33,00 303,249 9 16 659 2568 27132
% 36

17 1 BÜŞRA BAYKAL 8A 11 6 9,00 2 2 1,33 6 2 5,33 2 2 1,33 0 2 -0,67 15 5 13,33 36 19 29,65 300,430 10 17 685 2668 27941
% 37

18 294 ZEHRA KÖPRÜBAŞI 8A 13 7 10,67 3 3 2,00 8 2 7,33 1 3 0,00 2 2 1,33 11 9 8,00 38 26 29,33 297,070 11 18 712 2779 28996
% 38

19 172 ZEYNEP YANMAZ 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 9 6 7,00 43 30 33,00 292,996 12 19 742 2929 30272
% 40

20 138 HACER SARICA 8C 10 6 8,00 4 4 2,67 8 1 7,67 4 3 3,00 4 7 1,67 10 7 7,67 40 28 30,68 291,785 2 20 752 2965 30643
% 40

21 189 SİMANUR AYBAŞ 8B 8 9 5,00 4 6 2,00 8 1 7,67 6 2 5,33 6 9 3,00 10 4 8,67 42 31 31,67 290,951 6 21 760 3004 30916
% 41

22 161 ŞEVVAL AKTAŞ 8B 14 3 13,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 9 -1,00 7 10 3,67 42 33 31,01 287,826 7 22 786 3141 31970
% 42

23 71 LİLAS ALKHATİB 8A 10 7 7,67 1 0 1,00 8 0 8,00 5 3 4,00 1 7 -1,33 12 6 10,00 37 23 29,34 286,576 13 23 796 3189 32402
% 43

24 76 İLKNU BUCUT 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 11 9 8,00 43 47 27,33 285,378 3 24 811 3244 32807
% 43

25 110 BETÜL KASIM 8C 10 5 8,33 8 2 7,33 3 4 1,67 1 2 0,33 4 7 1,67 9 5 7,33 35 25 26,66 284,197 4 25 826 3296 33208
% 44

26 143 İSRA YARİZ 8B 12 3 11,00 5 2 4,33 8 2 7,33 8 1 7,67 1 1 0,67 1 3 0,00 35 12 31,00 278,114 8 26 863 3502 35246
% 47

27 162 YAĞMUR İLHAN 8C 12 4 10,67 4 4 2,67 5 3 4,00 1 6 -1,00 8 4 6,67 30 21 23,01 276,421 5 27 872 3572 35830
% 47

28 118 DUYGU AK 8C 10 8 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 3 2,00 1 4 -0,33 8 4 6,67 35 25 26,67 275,458 6 28 876 3609 36183
% 48

29 119 EBRAR GÖR 8C 10 9 7,00 8 2 7,33 4 5 2,33 4 7 1,67 7 3 6,00 33 26 24,33 273,662 7 29 887 3666 36751
% 49

30 117 DİYA KAŞKAŞ 8C 12 6 10,00 2 4 0,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 5 11 1,33 37 28 27,67 273,567 8 30 890 3673 36787
% 49

31 146 MARAM CESİM 8A 7 12 3,00 2 0 2,00 6 3 5,00 4 0 4,00 6 4 4,67 7 4 5,67 32 23 24,34 269,888 14 31 930 3829 38104
% 50

32 132 KÜBRA CEYHAN 8A 4 8 1,33 4 5 2,33 8 0 8,00 7 2 6,33 3 5 1,33 9 4 7,67 35 24 26,99 266,490 15 32 971 3981 39299
% 52

33 73 CİNA DİBA 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 39 50 22,34 265,586 9 33 981 4015 39586
% 52
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,46 5 4 4,03 5 4 3,98 4 3 2,65 4 7 1,37 10 7 7,41 38 32 26,90 281,390

Okul Ortalaması 10 8 7,22 5 4 3,25 6 3 5,17 4 3 3,39 3 8 0,88 9 7 6,37 37 32 26,28 276,510

KATILIMLAR

34 140 ECE SEBAHA T ÇOBAN8A 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 4 3,67 0 8 -2,67 9 9 6,00 37 38 24,34 265,109 16 34 983 4032 39757
% 52

35 89 MERAM KABLAVİ 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 12 1,00 9 11 5,33 40 47 24,33 264,813 10 35 990 4044 39850
% 53

36 171 ZEYNEP ERDOĞAN 8C 11 9 8,00 3 2 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 11 -1,67 6 5 4,33 36 33 24,99 264,658 9 36 991 4050 39913
% 53

37 190 BETÜL KEZKEÇ 8C 9 10 5,67 5 5 3,33 7 2 6,33 3 6 1,00 5 13 0,67 7 12 3,00 36 48 20,00 253,690 10 37 1066 4504 43998
% 58

38 194 RUKİYE SEYHAN 8B 10 5 8,33 3 4 1,67 5 3 4,00 6 2 5,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 32 36 20,00 252,026 11 38 1083 4583 44621
% 59

39 188 HATİCE YAVUZ 8A 11 6 9,00 6 4 4,67 3 6 1,00 4 7 1,67 24 23 16,34 250,422 17 39 1098 4646 45213
% 60

40 166 ZEHRA AKYOL 8C 10 7 7,67 2 3 1,00 7 2 6,33 5 4 3,67 2 6 0,00 5 13 0,67 31 35 19,34 250,065 11 40 1101 4665 45373
% 60

41 198 ALEYNA AKSİN 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 34 56 15,34 249,033 12 41 1109 4716 45773
% 60

42 145 MALAK ABDULHDİ 8A 4 12 0,00 3 4 1,67 3 2 2,33 5 0 5,00 3 7 0,67 9 4 7,67 27 29 17,34 243,975 18 42 1157 4957 47772
% 63

43 168 ZEYNEP AK 8A 7 9 4,00 5 3 4,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 6 8 3,33 28 37 15,67 243,269 19 43 1165 4992 48044
% 63

44 121 EBRU ÇİMEN 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 7 10 3,67 31 43 16,67 236,980 12 44 1223 5288 50510
% 67

45 111 BETÜL AKGÜL 8C 7 10 3,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 3 1,00 0 12 -4,00 9 6 7,00 28 41 14,34 236,271 13 45 1228 5322 50784
% 67

46 175 AYŞE SEVİM ÖĞÜT 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 2 14 -2,67 32 48 16,00 231,207 14 46 1277 5563 52890
% 70

47 130 ELİF YAREN ARSLAN 8C 9 8 6,33 5 3 4,00 5 4 3,67 3 7 0,67 1 12 -3,00 4 8 1,33 27 42 13,00 229,656 15 47 1289 5622 53534
% 71

48 116 CEREN GÜMÜŞTAŞ 8B 9 11 5,33 0 10 -3,33 7 2 6,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 13 0,67 29 58 9,67 228,194 13 48 1304 5710 54183
% 72

49 137 CEMİLE NUR ŞAHİN 8A 3 1 2,67 7 5 5,33 10 6 8,00 228,110 20 49 1306 5719 54217
% 72

50 178 HÜMEYRA GÜR 8C 6 12 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 4 1,67 0 10 -3,33 7 6 5,00 27 41 13,34 227,462 16 50 1309 5743 54490
% 72

51 159 SENA ERGÜN 8A 6 14 1,33 4 5 2,33 7 2 6,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 6 9 3,00 26 43 11,66 225,919 21 51 1327 5817 55178
% 73

52 41 BETÜL KORKUT 8C 4 12 0,00 2 7 -0,33 5 4 3,67 5 3 4,00 7 10 3,67 5 13 0,67 28 49 11,68 225,550 17 52 1332 5833 55325
% 73

53 154 NURAN TUNA 8C 5 13 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 12 0,00 8 10 4,67 28 53 10,33 224,709 18 53 1344 5878 55672
% 74

54 131 EZGİ DAĞKOÇAK 8C 8 10 4,67 4 6 2,00 6 3 5,00 2 17 -3,67 6 13 1,67 26 49 9,67 219,154 19 54 1392 6159 58098
% 77

55 133 FİRDEVS YALÇINER  5 8 2,33 3 2 2,33 2 2 1,33 2 3 1,00 1 6 -1,00 4 5 2,33 17 26 8,32 218,199 2 55 1400 6204 58487
% 77

56 124 ELİF AYG N 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 4 14 -0,67 11 9 8,00 25 62 4,33 216,784 14 56 1414 6299 59120
% 78

57 123 EDANUR GÜMÜŞTAŞ 8B 2 8 -0,67 2 2 1,33 1 4 -0,33 2 3 1,00 2 11 -1,67 7 4 5,67 16 32 5,33 211,248 15 57 1462 6587 61588
% 81

58 5 ELİF GÜNDÜZ 8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 6 2,00 5 11 1,33 4 14 -0,67 22 60 1,99 202,853 16 58 1536 7003 65475
% 86

59 157 RUKİYENUR ÇİÇEK 8B 7 9 4,00 3 4 1,67 3 5 1,33 2 6 0,00 1 12 -3,00 2 12 -2,00 18 48 2,00 196,442 17 59 1585 7262 68507
% 90

60 109 BESRA SARICA 8B 3 17 -2,67 3 7 0,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 26 64 4,67 194,230 18 60 1601 7343 69584
% 92
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