
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF ZOOM -2 17753 1439 604 55

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.47 7.40 8.00 6.71 2.49 5.88 5.83 3.29 4.73 4.06 3.56 2.87 5.70 6.58 3.51 8.22 7.74 5.64 40.98 31.06 30.63 223.353

İl Ortalaması 10.84 7.27 8.42 6.87 2.36 6.08 5.74 3.37 4.62 4.70 3.55 3.52 5.88 6.92 3.58 8.48 7.76 5.89 42.52 31.22 32.11 228.916
Okul Ortalaması 9.96 8.15 7.25 5.73 3.00 4.73 6.02 3.35 4.90 3.95 3.80 2.68 4.11 7.20 1.71 6.45 8.58 3.59 36.22 34.07 24.86 193.743

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 129 - ELİF SEVDE ÇAĞLAR 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 12 6 10.00 16 3 15.00 73.00 13.00 68.67 400.501 766 60 3 1
2 114 - BÜŞRA ÇINAR 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 13 6 11.00 12 7 9.67 62.00 26.00 53.34 321.327 3042 238 36 2
3 112 - BİLGİNUR AĞKURT 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 6 3 5.00 6 3 5.00 11 6 9.00 9 8 6.33 59.00 23.00 51.33 317.263 3215 250 41 3
4 83 - DOĞA ECRİN KÖKALAN 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 6 5.00 15 4 13.67 59.00 23.00 51.33 316.619 3238 252 42 4
5 156 - NURSENA DURSUN 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 5 2 4.33 14 4 12.67 55.00 18.00 49.01 312.870 3366 269 48 5
6 169 - ZEYNEP AKDEMİR 8 / B 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 7 1 6.67 13 4 11.67 54.00 19.00 47.67 310.573 3452 276 49 6
7 122 - ECRİN DOĞAN 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 5 7.33 11 8 8.33 61.00 22.00 53.66 305.028 3665 301 60 7
8 152 - NİSANUR ÇAKMAK 8 / B 14 3 13.00 7 1 6.67 6 2 5.33 2 2 1.33 3 4 1.67 12 4 10.67 44.00 16.00 38.67 273.239 5065 426 87 8
9 179 - ESİN YAĞMUR DEMİR 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 2 2 1.33 12 7 9.67 53.00 20.00 46.33 267.964 5300 457 94 9

10 132 - FİRDEVS KÜBRA CEYHAN 8 / A 10 5 8.33 8 0 8.00 10 0 10.00 5 2 4.33 7 5 5.33 8 6 6.00 48.00 18.00 41.99 251.457 6181 549 124 10
11 101 - ALAA SAYYAH 8 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 9 10 5.67 9 10 5.67 44.00 43.00 29.67 233.146 7250 646 156 11
12 137 - CEMİLE NUR ŞAHİN 8 / A 13 4 11.67 6 2 5.33 6 2 5.33 6 3 5.00 3 5 1.33 7 6 5.00 41.00 22.00 33.66 231.426 7356 658 160 12
13 173 - HAYRUNNİSA DOĞAN 8 / A 10 6 8.00 5 1 4.67 6 3 5.00 7 0 7.00 2 2 1.33 9 7 6.67 39.00 19.00 32.67 221.591 7966 713 186 13
14 148 - NEHİR DEMİR 8 / B 12 7 9.67 6 3 5.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 6 2.00 7 9 4.00 43.00 30.00 33.00 219.781 8098 727 191 14
15 131 - EZGİ DAĞKOÇAK 8 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 3 1.00 7 7 4.67 3 8 0.33 39.00 30.00 29.00 214.177 8492 758 205 15
16 119 - EBRAR GÖR 8 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 6 1.00 6 7 3.67 5 8 2.33 41.00 34.00 29.66 212.801 8594 767 210 16
17 73 - CİNA DİBA 8 / B 13 7 10.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 10 9 7.00 34.00 55.00 15.66 203.917 9218 805 228 17
18 185 - AYA HASHISH 8 / C 6 10 2.67 6 1 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 1 3.67 9 10 5.67 41.00 26.00 32.35 203.072 9279 807 230 18
19 130 - ELİF YAREN ARSLAN 8 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 5 9 2.00 40.00 37.00 27.67 202.372 9329 811 232 19
20 1 - BÜŞRA BAYKAL 8 / A 11 7 8.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 0 3.00 2 2 1.33 7 9 4.00 33.00 27.00 24.00 199.025 9559 829 240 20
21 138 - HACER SARICA 8 / C 8 8 5.33 8 1 7.67 7 3 6.00 3 5 1.33 2 12 -2.00 11 6 9.00 39.00 35.00 27.33 198.096 9625 834 244 21
22 189 - SİMANUR AYBAŞ 8 / B 8 8 5.33 5 4 3.67 6 4 4.67 3 6 1.00 6 6 4.00 7 8 4.33 35.00 36.00 23.00 196.136 9771 847 247 22
23 118 - DUYGU AK 8 / C 12 6 10.00 5 4 3.67 7 3 6.00 1 4 -0.33 1 3 0.00 6 7 3.67 32.00 27.00 23.01 195.989 9789 849 248 23
24 186 - NİSA NUR YEĞİN 8 / B 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 3 4 1.67 8 11 4.33 36.00 34.00 24.67 194.210 9917 863 258 24
25 172 - ZEYNEP YANMAZ 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 4 0.67 4 14 -0.67 42.00 32.00 31.33 193.628 9951 869 263 25
26 154 - NURAN TUNA 8 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 6 10 2.67 3 11 -0.67 37.00 38.00 24.34 192.161 10064 883 270 26
27 190 - BETÜL KEZKEÇ 8 / C 12 7 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 4 1.67 3 4 1.67 5 13 0.67 36.00 35.00 24.35 189.661 10265 892 275 27
28 257 - DİLA SÖNMEZ 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 1 1 0.67 1 0 1.00 29.00 19.00 22.67 182.786 10779 932 292 28
29 161 - ŞEVVAL AKTAŞ 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 8 2.33 7 10 3.67 35.00 45.00 20.00 181.130 10905 944 300 29
30 89 - MERAM KABLAVİ 8 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 7 1.67 3 14 -1.67 37.00 41.00 23.33 175.509 11320 973 314 30
31 162 - YAĞMUR İLHAN 8 / C 9 6 7.00 4 3 3.00 6 2 5.33 0 0 0.00 2 1 1.67 3 4 1.67 24.00 16.00 18.67 174.136 11435 981 317 31
32 117 - DIAA ASH ASH 8 / C 7 12 3.00 4 2 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 2 4 0.67 6 6 4.00 34.00 29.00 24.34 171.396 11652 992 323 32
33 188 - HATİCE YAVUZ 8 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.33 25.00 22.00 17.67 168.995 11836 1013 333 33
34 124 - ELİF AYGÜN 8 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 37.00 52.00 19.67 166.728 12036 1030 341 34
35 111 - BETÜL AKGÜL 8 / C 8 12 4.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 6 5.00 3 10 -0.33 32.00 44.00 17.34 164.119 12226 1042 348 35
36 166 - ZEHRA AKYOL 8 / C 6 12 2.00 3 0 3.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 6 -1.00 8 7 5.67 32.00 31.00 21.67 163.517 12267 1046 351 36
37 171 - ZEYNEP ERDOĞAN 8 / C 7 13 2.67 5 2 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 6 -1.00 7 7 4.67 34.00 34.00 22.67 163.219 12282 1047 352 37
38 140 - ECE SEBAHAT ÇOBAN 8 / A 10 7 7.67 7 0 7.00 6 4 4.67 3 6 1.00 0 7 -2.33 5 10 1.67 31.00 34.00 19.68 160.832 12470 1062 361 38
39 76 - İLKNUR BUCUT 8 / C 9 9 6.00 5 4 3.67 5 4 3.67 5 5 3.33 3 14 -1.67 6 10 2.67 33.00 46.00 17.67 158.122 12679 1077 371 39
40 133 - FİRDEVS ZEYNEP YALÇIN 8 / C 7 5 5.33 6 1 5.67 2 2 1.33 0 4 -1.33 3 6 1.00 2 1 1.67 20.00 19.00 13.67 156.328 12820 1088 378 40
41 107 - BAISAN BESMAR 8 / A 6 10 2.67 1 5 -0.67 4 2 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 26.00 37.00 13.66 149.721 13351 1135 401 41
42 178 - HÜMEYRA GÜR 8 / C 8 12 4.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 14 0.33 3 7 0.67 33.00 46.00 17.66 148.594 13429 1146 409 42
43 127 - ELİF ÇELEBİ 8 / B 8 10 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 4 3.67 3 17 -2.67 6 11 2.33 33.00 51.00 16.00 143.675 13804 1175 430 43
44 175 - AYŞE SEVİM ÖGÜT 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 12 1.00 5 14 0.33 31.00 55.00 12.66 142.547 13888 1179 433 44
45 110 - BETUL KASİM 8 / C 5 9 2.00 3 5 1.33 4 5 2.33 4 6 2.00 2 15 -3.00 9 8 6.33 27.00 48.00 10.99 141.945 13941 1183 436 45
46 159 - SENA ERGÜN 8 / A 8 12 4.00 5 3 4.00 6 3 5.00 0 2 -0.67 1 6 -1.00 4 10 0.67 24.00 36.00 12.00 134.298 14526 1226 463 46
47 146 - MARAM MOHAMMED JASIM 8 / A 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 4 0.67 1 8 -1.67 3 14 -1.67 26.00 46.00 10.67 130.087 14836 1250 477 47
48 5 - ELİF GÜNDÜZ 8 / B 7 13 2.67 7 3 6.00 5 4 3.67 4 6 2.00 6 14 1.33 3 16 -2.33 32.00 56.00 13.34 126.458 15113 1271 489 48
49 235 - ŞEYMA MİCERMEŞ 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 2 5 0.33 2 2 1.33 6 12 2.00 2 13 -2.33 24.00 50.00 7.33 126.444 15117 1273 491 49
50 123 - EDANUR GÜMÜŞTAŞ 8 / B 6 5 4.33 2 3 1.00 2 5 0.33 1 4 -0.33 4 8 1.33 1 11 -2.67 16.00 36.00 3.99 118.367 15699 1306 514 50
51 41 - BETÜL KORKUT 8 / C 6 10 2.67 0 5 -1.67 6 4 4.67 1 3 0.00 3 4 1.67 1 9 -2.00 17.00 35.00 5.34 117.687 15751 1309 516 51
52 145 - MALK ABBAS ABDULHADI 8 / A 5 9 2.00 0 5 -1.67 5 3 4.00 2 4 0.67 1 1 0.67 2 8 -0.67 15.00 30.00 5.00 116.087 15851 1313 519 52
53 187 - TUANA ERGİNYÜREK 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 5 14 0.33 26.00 63.00 5.00 114.888 15925 1319 525 53
54 121 - EBRU ÇİMEN 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 3 15 -2.00 25.00 63.00 4.00 90.502 17168 1394 573 54
55 165 - ZAHRA DAĞBUL 8 / B 4 5 2.33 4 1 3.67 3 3 2.00 2 3 1.00 0 13 -4.33 1 7 -1.33 14.00 32.00 3.34 89.733 17195 1397 575 55


