
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF ZOOM -3 55488 1853 1172 52

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.66 5.90 9.69 4.99 3.78 3.72 6.15 3.04 5.14 4.50 2.89 3.53 5.70 5.76 3.78 9.13 7.39 6.67 42.12 28.77 32.53 301.706

İl Ortalaması 11.49 6.07 9.46 4.78 3.97 3.46 5.70 3.32 4.60 4.95 2.97 3.96 5.55 6.31 3.45 8.64 7.62 6.10 41.11 30.27 31.02 296.331
Okul Ortalaması 11.02 6.73 8.78 3.58 3.60 2.38 6.54 2.87 5.58 5.29 3.06 4.27 3.50 5.40 1.70 7.02 7.60 4.49 36.94 29.25 27.19 279.327

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 129 - ELİF SEVDE ÇAĞLAR Ö 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 14 5 12.33 18 2 17.33 77.00 12.00 72.99 435.058 3558 100 45 1
2 114 - BÜŞRA ÇINAR 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 6 11.00 14 5 12.33 74.00 13.00 69.67 416.040 5591 145 66 2
3 112 - BİLGİNUR AĞKURT 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 11 5 9.33 17 2 16.33 69.00 16.00 63.66 404.937 6899 198 93 3
4 122 - ECRİN DOĞAN 8 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 12 1 11.67 15 4 13.67 64.00 17.00 58.34 393.203 8451 259 123 4
5 156 - NURSENA DURSUN 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 17 2 16.33 67.00 12.00 63.00 393.159 8458 261 124 5
6 83 - DOĞA ECRİN KÖKALAN 8 / A 18 2 17.33 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 4 7.67 17 3 16.00 63.00 20.00 56.34 389.714 8945 275 134 6
7 169 - ZEYNEP AKDEMİR 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 0 8.00 8 5 6.33 59.00 12.00 55.00 372.367 11470 351 177 7
8 185 - AYA HASHISH 8 / C 14 5 12.33 6 3 5.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 4 5.67 9 9 6.00 54.00 23.00 46.34 334.814 18057 564 288 8
9 148 - NEHİR DEMİR 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 4 1.67 5 8 2.33 11 8 8.33 50.00 29.00 40.33 325.217 19930 622 323 9

10 138 - HACER SARICA 8 / C 15 4 13.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 4 3.67 3 8 0.33 11 7 8.67 47.00 30.00 37.00 310.969 22840 719 383 10
11 152 - NİSANUR ÇAKMAK 8 / B 14 5 12.33 4 4 2.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 9 0.00 11 8 8.33 48.00 30.00 38.00 307.453 23613 744 396 11
12 186 - NİSA NUR YEĞİN 8 / B 15 2 14.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 3 2.00 5 5 3.33 6 11 2.33 42.00 28.00 32.65 302.280 24717 782 422 12
13 190 - BETÜL KEZKEÇ 8 / C 14 4 12.67 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 8 11 4.33 47.00 30.00 37.00 300.177 25241 798 429 13
14 119 - EBRAR GÖR 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 0 1.00 4 5 2.33 4 8 1.33 41.00 21.00 33.99 297.758 25795 817 442 14
15 171 - ZEYNEP ERDOĞAN 8 / C 15 5 13.33 4 5 2.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 2 0.33 7 9 4.00 43.00 25.00 34.66 295.803 26299 836 456 15
16 179 - ESİN YAĞMUR DEMİR 8 / A 13 4 11.67 3 7 0.67 4 5 2.33 10 0 10.00 0 0 0.00 10 6 8.00 40.00 22.00 32.67 295.280 26419 840 459 16
17 132 - FİRDEVS KÜBRA CEYHAN 8 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 5 3 4.00 4 4 2.67 3 7 0.67 9 0 9.00 38.00 20.00 31.34 292.595 27051 864 476 17
18 137 - CEMİLE NUR ŞAHİN 8 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 7 6 5.00 42.00 21.00 35.00 291.378 27317 875 483 18
19 173 - HAYRUNNİSA DOĞAN 8 / A 12 2 11.33 2 1 1.67 7 1 6.67 5 0 5.00 0 0 0.00 6 5 4.33 32.00 9.00 29.00 282.053 29628 942 524 19
20 101 - ALAA SAYYAH 8 / A 8 7 5.67 4 3 3.00 6 4 4.67 6 4 4.67 9 9 6.00 5 12 1.00 38.00 39.00 25.01 275.557 31371 989 559 20
21 143 - İSRA YARİZ 8 / B 12 3 11.00 3 0 3.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 32.00 7.00 29.66 275.456 31395 990 560 21
22 172 - ZEYNEP YANMAZ 8 / A 10 6 8.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 3 3.00 3 4 1.67 8 8 5.33 35.00 31.00 24.67 275.143 31478 992 561 22
23 125 - ELİF CERAH 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 2 4.33 0 2 -0.67 11 9 8.00 36.00 32.00 25.32 274.693 31626 996 564 23
24 131 - EZGİ DAĞKOÇAK 8 / C 13 6 11.00 4 2 3.33 4 4 2.67 7 3 6.00 3 9 0.00 3 4 1.67 34.00 28.00 24.67 268.612 33225 1047 601 24
25 235 - ŞEYMA MİCERMEŞ 8 / B 10 9 7.00 0 4 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 9 0.00 12 8 9.33 34.00 41.00 20.34 267.571 33512 1057 607 25
26 1 - BÜŞRA BAYKAL 8 / A 11 5 9.33 3 3 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.00 28.00 16.00 22.66 267.248 33576 1060 609 26
27 194 - RUKİYE SEYHAN 8 / B 7 9 4.00 3 6 1.00 8 1 7.67 5 3 4.00 6 10 2.67 7 7 4.67 36.00 36.00 24.01 266.801 33684 1062 611 27
28 118 - DUYGU AK 8 / C 8 4 6.67 3 1 2.67 8 0 8.00 8 2 7.33 1 2 0.33 4 5 2.33 32.00 14.00 27.33 265.652 33990 1070 616 28
29 110 - BETUL KASİM 8 / C 12 7 9.67 2 2 1.33 5 2 4.33 9 1 8.67 1 3 0.00 5 11 1.33 34.00 26.00 25.33 265.394 34049 1072 618 29
30 140 - ECE SEBAHAT ÇOBAN 8 / A 11 8 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 4 2.67 1 1 0.67 5 6 3.00 32.00 28.00 22.67 264.675 34234 1081 626 30
31 161 - ŞEVVAL AKTAŞ 8 / B 10 9 7.00 2 7 -0.33 7 2 6.33 5 5 3.33 3 3 2.00 5 5 3.33 32.00 31.00 21.66 264.583 34263 1083 628 31
32 89 - MERAM KABLAVİ 8 / B 10 9 7.00 0 0 0.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 11 -2.67 12 7 9.67 34.00 36.00 22.00 262.662 34789 1098 638 32
33 178 - HÜMEYRA GÜR 8 / C 11 9 8.00 0 0 0.00 5 5 3.33 8 2 7.33 2 1 1.67 2 7 -0.33 28.00 24.00 20.00 254.818 36948 1174 686 33
34 154 - NURAN TUNA 8 / C 9 6 7.00 2 4 0.67 7 2 6.33 9 1 8.67 0 0 0.00 2 4 0.67 29.00 17.00 23.34 254.751 36968 1176 688 34
35 124 - ELİF AYGÜN 8 / B 12 6 10.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 33.00 55.00 14.65 253.888 37221 1186 696 35
36 168 - ZEYNEP AK 8 / A 10 8 7.33 0 0 0.00 8 2 7.33 3 5 1.33 0 0 0.00 4 7 1.67 25.00 22.00 17.66 249.222 38553 1231 722 36
37 111 - BETÜL AKGÜL 8 / C 10 10 6.67 0 0 0.00 4 6 2.00 8 2 7.33 2 1 1.67 4 13 -0.33 28.00 32.00 17.34 247.370 39094 1252 737 37
38 162 - YAĞMUR İLHAN 8 / C 7 6 5.00 2 3 1.00 6 1 5.67 7 1 6.67 0 0 0.00 1 1 0.67 23.00 12.00 19.01 243.423 40240 1288 756 38
39 107 - BAISAN BESMAR 8 / A 6 12 2.00 4 4 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 12 3.00 4 13 -0.33 32.00 50.00 15.34 239.019 41529 1332 788 39
40 76 - İLKNUR BUCUT 8 / C 6 10 2.67 0 0 0.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 8 6.33 28.00 45.00 13.00 236.512 42272 1361 811 40
41 157 - RUKİYENUR ÇİÇEK 8 / B 6 8 3.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 2 11 -1.67 8 8 5.33 28.00 43.00 13.66 235.897 42476 1368 817 41
42 130 - ELİF YAREN ARSLAN 8 / C 6 10 2.67 0 0 0.00 10 0 10.00 3 6 1.00 0 0 0.00 5 10 1.67 24.00 26.00 15.34 235.092 42711 1381 824 42
43 146 - MARAM MOHAMMED JASIM 8 / A 8 10 4.67 2 5 0.33 6 4 4.67 6 2 5.33 1 6 -1.00 5 12 1.00 28.00 39.00 15.00 233.541 43161 1397 836 43
44 188 - HATİCE YAVUZ 8 / A 8 9 5.00 3 4 1.67 6 4 4.67 2 1 1.67 0 0 0.00 3 9 0.00 22.00 27.00 13.01 232.950 43331 1404 843 44
45 159 - SENA ERGÜN 8 / A 10 10 6.67 1 4 -0.33 4 3 3.00 0 6 -2.00 2 3 1.00 4 12 0.00 21.00 38.00 8.34 232.419 43493 1410 848 45
46 257 - DİLA SÖNMEZ 8 / C 11 9 8.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 23.00 8.33 231.861 43667 1417 851 46
47 133 - FİRDEVS ZEYNEP YALÇIN 8 / C 5 6 3.00 0 0 0.00 3 1 2.67 1 3 0.00 2 3 1.00 2 2 1.33 13.00 15.00 8.00 226.060 45265 1461 882 47
48 109 - BESRA HEVİN SARICA 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 3 4.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 28.00 60.00 7.99 211.899 49133 1606 987 48
49 73 - CİNA DİBA 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 208.559 50075 1637 1009 49
50 187 - TUANA ERGİNYÜREK 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 201.214 51910 1715 1069 50
51 5 - ELİF GÜNDÜZ 8 / B 4 12 0.00 3 6 1.00 5 4 3.67 2 3 1.00 0 6 -2.00 3 10 -0.33 17.00 41.00 3.34 198.518 52510 1740 1086 51
52 165 - ZAHRA DAĞBUL 8 / B 4 12 0.00 1 7 -1.33 4 3 3.00 1 9 -2.00 1 19 -5.33 3 17 -2.67 14.00 67.00 -8.33 163.710 55419 1853 1172 52


