
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadolu Lises 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 7230 1077 668 51

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 23.42 11.42 20.56 6.95 6.04 5.43 6.67 4.40 5.57 3.06 4.27 2.00 40.10 26.13 33.56 211.506

İl Ortalaması 23.22 11.04 20.47 6.79 5.98 5.29 5.27 3.91 4.29 2.16 3.59 1.27 37.45 24.52 31.32 204.002
Okul Ortalaması 21.65 10.10 19.12 5.75 5.35 4.41 2.22 2.20 1.67 0.80 1.94 0.32 30.41 19.59 25.51 184.671

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 27 - ESMANUR ALKIŞ 12 / B 30 7 28.25 14 4 13.00 5 3 4.25 0 0 0.00 49.00 14.00 45.50 251.450 1760 178 70 1
2 41 - BERFİN SAMUK 12 / A 33 4 32.00 7 7 5.25 0 2 -0.50 7 8 5.00 47.00 21.00 41.75 238.800 2196 233 98 2
3 78 - SUDE GÖKCE 12 / C 34 3 33.25 9 6 7.50 0 0 0.00 1 1 0.75 44.00 10.00 41.50 237.775 2233 246 104 3
4 47 - ZEYNEP UZUN 12 / B 31 4 30.00 8 2 7.50 3 2 2.50 0 1 -0.25 42.00 9.00 39.75 231.900 2457 278 122 4
5 5 - MİRAÇ HİÇYILMAZ 12 / A 28 7 26.25 9 4 8.00 5 1 4.75 0 1 -0.25 42.00 13.00 38.75 228.650 2577 305 136 5
6 16 - ALEYNA ÇELİK 12 / C 28 9 25.75 13 3 12.25 1 2 0.50 0 0 0.00 42.00 14.00 38.50 228.275 2596 307 137 6
7 25 - RAHİME SARICA 12 / B 25 9 22.75 13 6 11.50 1 1 0.75 1 0 1.00 40.00 16.00 36.00 220.050 2943 355 162 7
8 53 - ELİF KARAKURT 12 / B 26 9 23.75 9 5 7.75 3 0 3.00 0 0 0.00 38.00 14.00 34.50 214.625 3199 395 189 8
9 77 - NİSANUR KUFACI 12 / B 26 9 23.75 10 4 9.00 2 2 1.50 0 0 0.00 38.00 15.00 34.25 213.925 3230 399 191 9

10 63 - GÜL NİHALBAKİOĞLU 12 / B 25 8 23.00 7 5 5.75 4 3 3.25 1 1 0.75 37.00 17.00 32.75 208.725 3475 437 213 10
11 2 - BEYZA AYAZ 12 / C 30 5 28.75 5 6 3.50 0 0 0.00 1 2 0.50 36.00 13.00 32.75 208.475 3486 440 214 11
12 19 - BERFİN ÖZTÜRK 12 / A 29 7 27.25 4 4 3.00 3 1 2.75 0 1 -0.25 36.00 13.00 32.75 208.350 3492 442 216 12
13 18 - ZEYNEP YSLRMK 12 / B 29 7 27.25 4 2 3.50 2 1 1.75 0 0 0.00 35.00 10.00 32.50 207.600 3527 451 221 13
14 0 - RÜMEYSA GÜRBÜZ 12 / B 26 8 24.00 6 1 5.75 2 0 2.00 0 2 -0.50 34.00 11.00 31.25 203.650 3725 481 243 14
15 1 - SEVCAN ÇÖPÇÜ 12 / B 27 11 24.25 6 6 4.50 2 3 1.25 1 0 1.00 36.00 20.00 31.00 202.850 3776 489 248 15
16 38 - ESRA TOPTAŞ 12 / A 22 11 19.25 5 5 3.75 6 4 5.00 4 7 2.25 37.00 27.00 30.25 200.425 3879 510 262 16
17 35 - ELİF KEŞOĞLU 12 / B 26 6 24.50 7 6 5.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 34.00 16.00 30.00 199.500 3925 516 265 17
18 430 - NİSANUR BEDİR 12 / A 26 9 23.75 4 2 3.50 3 1 2.75 0 3 -0.75 33.00 15.00 29.25 196.800 4086 541 281 18
19 262 - AYŞEGÜL ÇİNDAN 12 / A 20 7 18.25 2 1 1.75 10 5 8.75 0 0 0.00 32.00 13.00 28.75 195.050 4206 561 297 19
20 308 - ESMA NUR SARICA 12 / C 24 8 22.00 9 8 7.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 33.00 18.00 28.50 194.700 4220 566 298 20
21 45 - KÜBRA KILIÇÇI 12 / C 23 10 20.50 7 3 6.25 1 1 0.75 0 0 0.00 31.00 14.00 27.50 191.375 4415 604 321 21
22 350 - S BETÜL ESKİVAR 12 / A 22 6 20.50 3 2 2.50 5 2 4.50 0 0 0.00 30.00 10.00 27.50 191.000 4434 609 326 22
23 91 - NİSA NUR ÇELİKER 12 / C 24 13 20.75 6 2 5.50 1 1 0.75 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 189.650 4497 621 335 23
24 261 - AYŞENUR ALTIN 12 / A 21 13 17.75 4 4 3.00 5 2 4.50 3 5 1.75 33.00 24.00 27.00 189.575 4505 623 336 24
25 51 - İREM YELTEKİN 12 / C 19 10 16.50 10 3 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 13.00 25.75 185.900 4701 667 368 25
26 292 - SAFİYE KARACA 12 / A 23 11 20.25 3 6 1.50 6 4 5.00 2 11 -0.75 34.00 32.00 26.00 185.875 4704 668 369 26
27 21 - ŞEYMA ESMER 12 / B 23 6 21.50 4 3 3.25 1 0 1.00 0 0 0.00 28.00 9.00 25.75 185.300 4734 673 372 27
28 293 - ZEYNEP S ÖZGİYAIP 12 / A 19 11 16.25 6 7 4.25 3 2 2.50 3 2 2.50 31.00 22.00 25.50 184.825 4748 678 375 28
29 337 - SUDENAZ AKTÜRK 12 / A 24 8 22.00 2 7 0.25 3 2 2.50 1 5 -0.25 30.00 22.00 24.50 180.850 4939 721 404 29
30 31 - SAHRA ÇELEBİ 12 / B 21 0 21.00 2 0 2.00 2 3 1.25 0 0 0.00 25.00 3.00 24.25 180.225 4966 726 407 30
31 95 - RABHA KOÇHAN 12 / A 23 8 21.00 4 9 1.75 2 7 0.25 3 8 1.00 32.00 32.00 24.00 179.475 4998 733 413 31
32 280 - DİCLE ORHAN 12 / A 23 13 19.75 0 3 -0.75 5 6 3.50 1 3 0.25 29.00 25.00 22.75 175.025 5192 772 436 32
33 4 - BERRA HAYMANA 12 / B 22 17 17.75 6 11 3.25 2 2 1.50 0 0 0.00 30.00 30.00 22.50 174.575 5211 776 440 33
34 84 - MEDİNE ÇANKAYA 12 / B 16 10 13.50 6 7 4.25 3 3 2.25 3 5 1.75 28.00 25.00 21.75 172.375 5306 794 452 34
35 72 - FEYZA TUNA 12 / B 20 16 16.00 2 6 0.50 4 0 4.00 1 0 1.00 27.00 22.00 21.50 171.100 5357 802 460 35
36 379 - SEDANUR KOCA 12 / A 14 8 12.00 5 2 4.50 6 6 4.50 2 7 0.25 27.00 23.00 21.25 170.600 5373 807 462 36
37 40 - ARZU BOZKURT 12 / C 19 12 16.00 8 9 5.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 27.00 24.00 21.00 169.850 5410 816 468 37
38 39 - NÜSEYBE SAPAN 12 / B 17 11 14.25 5 2 4.50 2 0 2.00 0 0 0.00 24.00 13.00 20.75 168.925 5442 829 480 38
39 49 - HATİCE NİSLU 12 / C 22 8 20.00 2 5 0.75 1 4 0.00 0 2 -0.50 25.00 19.00 20.25 166.850 5521 843 489 39
40 29 - ÖZNUR EŞER 12 / B 17 18 12.50 7 7 5.25 2 3 1.25 0 0 0.00 26.00 28.00 19.00 163.225 5652 867 509 40
41 90 - BÜŞRA ÖNER 12 / B 17 9 14.75 7 6 5.50 1 5 -0.25 0 4 -1.00 25.00 24.00 19.00 163.150 5653 868 510 41
42 74 - NURSENA KOÇ 12 / B 18 12 15.00 5 5 3.75 2 10 -0.50 0 0 0.00 25.00 27.00 18.25 160.600 5747 892 524 42
43 67 - ELVAN KESGİN 12 / B 20 13 16.75 2 8 0.00 1 0 1.00 1 3 0.25 24.00 24.00 18.00 159.425 5789 898 528 43
44 7 - İLKNUR BELGİN 12 / C 11 10 8.50 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 15.00 16.25 154.400 5932 927 552 44
45 89 - MERYEM ALKUŞ 12 / C 16 14 12.50 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 19.00 15.25 150.600 6022 943 563 45
46 59 - BEYZA İŞERİ 12 / C 18 17 13.75 4 11 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 28.00 15.00 149.625 6050 947 566 46
47 75 - ALEYNA KORKUT 12 / C 14 20 9.00 7 12 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 32.00 13.00 143.300 6206 975 588 47
48 71 - ZEMZEM DURGUN 12 / B 16 21 10.75 5 13 1.75 2 4 1.00 1 8 -1.00 24.00 46.00 12.50 141.325 6257 983 596 48
49 80 - RABİA KILIÇ 12 / B 11 20 6.00 5 11 2.25 0 9 -2.25 2 3 1.25 18.00 43.00 7.25 124.275 6584 1037 637 49
50 333 - ALEYNA YASA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 2.00 2.00 1.50 105.125 6885 1066 658 50
51 51 - MELİSA İLHAN 12 / C 6 22 0.50 2 12 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 34.00 -0.50 98.250 7021 1073 665 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadolu Lises 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 7230 1077 668 51

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.42 11.42 20.56 6.95 6.04 5.43 6.67 4.40 5.57 3.06 4.27 2.00 40.10 26.13 33.56 211.506
Şube Ortalaması 21.80 8.20 19.75 3.87 4.20 2.82 4.13 3.07 3.37 1.87 4.13 0.83 31.67 19.60 26.77 188.695

1 41 - BERFİN SAMUK 12 / A 33 4 32.00 7 7 5.25 0 2 -0.50 7 8 5.00 47.00 21.00 41.75 238.800 2196 233 98 2 1
2 5 - MİRAÇ HİÇYILMAZ 12 / A 28 7 26.25 9 4 8.00 5 1 4.75 0 1 -0.25 42.00 13.00 38.75 228.650 2577 305 136 5 2
3 19 - BERFİN ÖZTÜRK 12 / A 29 7 27.25 4 4 3.00 3 1 2.75 0 1 -0.25 36.00 13.00 32.75 208.350 3492 442 216 12 3
4 38 - ESRA TOPTAŞ 12 / A 22 11 19.25 5 5 3.75 6 4 5.00 4 7 2.25 37.00 27.00 30.25 200.425 3879 510 262 16 4
5 430 - NİSANUR BEDİR 12 / A 26 9 23.75 4 2 3.50 3 1 2.75 0 3 -0.75 33.00 15.00 29.25 196.800 4086 541 281 18 5
6 262 - AYŞEGÜL ÇİNDAN 12 / A 20 7 18.25 2 1 1.75 10 5 8.75 0 0 0.00 32.00 13.00 28.75 195.050 4206 561 297 19 6
7 350 - S BETÜL ESKİVAR 12 / A 22 6 20.50 3 2 2.50 5 2 4.50 0 0 0.00 30.00 10.00 27.50 191.000 4434 609 326 22 7
8 261 - AYŞENUR ALTIN 12 / A 21 13 17.75 4 4 3.00 5 2 4.50 3 5 1.75 33.00 24.00 27.00 189.575 4505 623 336 24 8
9 292 - SAFİYE KARACA 12 / A 23 11 20.25 3 6 1.50 6 4 5.00 2 11 -0.75 34.00 32.00 26.00 185.875 4704 668 369 26 9

10 293 - ZEYNEP S ÖZGİYAIP 12 / A 19 11 16.25 6 7 4.25 3 2 2.50 3 2 2.50 31.00 22.00 25.50 184.825 4748 678 375 28 10
11 337 - SUDENAZ AKTÜRK 12 / A 24 8 22.00 2 7 0.25 3 2 2.50 1 5 -0.25 30.00 22.00 24.50 180.850 4939 721 404 29 11
12 95 - RABHA KOÇHAN 12 / A 23 8 21.00 4 9 1.75 2 7 0.25 3 8 1.00 32.00 32.00 24.00 179.475 4998 733 413 31 12
13 280 - DİCLE ORHAN 12 / A 23 13 19.75 0 3 -0.75 5 6 3.50 1 3 0.25 29.00 25.00 22.75 175.025 5192 772 436 32 13
14 379 - SEDANUR KOCA 12 / A 14 8 12.00 5 2 4.50 6 6 4.50 2 7 0.25 27.00 23.00 21.25 170.600 5373 807 462 36 14
15 333 - ALEYNA YASA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 2.00 2.00 1.50 105.125 6885 1066 658 50 15



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadolu Lises 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 7230 1077 668 51

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.42 11.42 20.56 6.95 6.04 5.43 6.67 4.40 5.57 3.06 4.27 2.00 40.10 26.13 33.56 211.506
Şube Ortalaması 22.23 10.50 19.60 6.36 5.45 5.00 2.14 2.55 1.50 0.50 1.32 0.17 31.23 19.82 26.27 187.217

1 27 - ESMANUR ALKIŞ 12 / B 30 7 28.25 14 4 13.00 5 3 4.25 0 0 0.00 49.00 14.00 45.50 251.450 1760 178 70 1 1
2 47 - ZEYNEP UZUN 12 / B 31 4 30.00 8 2 7.50 3 2 2.50 0 1 -0.25 42.00 9.00 39.75 231.900 2457 278 122 4 2
3 25 - RAHİME SARICA 12 / B 25 9 22.75 13 6 11.50 1 1 0.75 1 0 1.00 40.00 16.00 36.00 220.050 2943 355 162 7 3
4 53 - ELİF KARAKURT 12 / B 26 9 23.75 9 5 7.75 3 0 3.00 0 0 0.00 38.00 14.00 34.50 214.625 3199 395 189 8 4
5 77 - NİSANUR KUFACI 12 / B 26 9 23.75 10 4 9.00 2 2 1.50 0 0 0.00 38.00 15.00 34.25 213.925 3230 399 191 9 5
6 63 - GÜL NİHALBAKİOĞLU 12 / B 25 8 23.00 7 5 5.75 4 3 3.25 1 1 0.75 37.00 17.00 32.75 208.725 3475 437 213 10 6
7 18 - ZEYNEP YSLRMK 12 / B 29 7 27.25 4 2 3.50 2 1 1.75 0 0 0.00 35.00 10.00 32.50 207.600 3527 451 221 13 7
8 0 - RÜMEYSA GÜRBÜZ 12 / B 26 8 24.00 6 1 5.75 2 0 2.00 0 2 -0.50 34.00 11.00 31.25 203.650 3725 481 243 14 8
9 1 - SEVCAN ÇÖPÇÜ 12 / B 27 11 24.25 6 6 4.50 2 3 1.25 1 0 1.00 36.00 20.00 31.00 202.850 3776 489 248 15 9

10 35 - ELİF KEŞOĞLU 12 / B 26 6 24.50 7 6 5.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 34.00 16.00 30.00 199.500 3925 516 265 17 10
11 21 - ŞEYMA ESMER 12 / B 23 6 21.50 4 3 3.25 1 0 1.00 0 0 0.00 28.00 9.00 25.75 185.300 4734 673 372 27 11
12 31 - SAHRA ÇELEBİ 12 / B 21 0 21.00 2 0 2.00 2 3 1.25 0 0 0.00 25.00 3.00 24.25 180.225 4966 726 407 30 12
13 4 - BERRA HAYMANA 12 / B 22 17 17.75 6 11 3.25 2 2 1.50 0 0 0.00 30.00 30.00 22.50 174.575 5211 776 440 33 13
14 84 - MEDİNE ÇANKAYA 12 / B 16 10 13.50 6 7 4.25 3 3 2.25 3 5 1.75 28.00 25.00 21.75 172.375 5306 794 452 34 14
15 72 - FEYZA TUNA 12 / B 20 16 16.00 2 6 0.50 4 0 4.00 1 0 1.00 27.00 22.00 21.50 171.100 5357 802 460 35 15
16 39 - NÜSEYBE SAPAN 12 / B 17 11 14.25 5 2 4.50 2 0 2.00 0 0 0.00 24.00 13.00 20.75 168.925 5442 829 480 38 16
17 29 - ÖZNUR EŞER 12 / B 17 18 12.50 7 7 5.25 2 3 1.25 0 0 0.00 26.00 28.00 19.00 163.225 5652 867 509 40 17
18 90 - BÜŞRA ÖNER 12 / B 17 9 14.75 7 6 5.50 1 5 -0.25 0 4 -1.00 25.00 24.00 19.00 163.150 5653 868 510 41 18
19 74 - NURSENA KOÇ 12 / B 18 12 15.00 5 5 3.75 2 10 -0.50 0 0 0.00 25.00 27.00 18.25 160.600 5747 892 524 42 19
20 67 - ELVAN KESGİN 12 / B 20 13 16.75 2 8 0.00 1 0 1.00 1 3 0.25 24.00 24.00 18.00 159.425 5789 898 528 43 20
21 71 - ZEMZEM DURGUN 12 / B 16 21 10.75 5 13 1.75 2 4 1.00 1 8 -1.00 24.00 46.00 12.50 141.325 6257 983 596 48 21
22 80 - RABİA KILIÇ 12 / B 11 20 6.00 5 11 2.25 0 9 -2.25 2 3 1.25 18.00 43.00 7.25 124.275 6584 1037 637 49 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bursa OSMANGAZİ Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadolu Lises 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 7230 1077 668 51

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 23.42 11.42 20.56 6.95 6.04 5.43 6.67 4.40 5.57 3.06 4.27 2.00 40.10 26.13 33.56 211.506
Şube Ortalaması 20.57 11.50 17.70 6.79 6.43 5.18 0.29 0.71 0.11 0.14 0.57 0.00 27.79 19.21 22.98 176.359

1 78 - SUDE GÖKCE 12 / C 34 3 33.25 9 6 7.50 0 0 0.00 1 1 0.75 44.00 10.00 41.50 237.775 2233 246 104 3 1
2 16 - ALEYNA ÇELİK 12 / C 28 9 25.75 13 3 12.25 1 2 0.50 0 0 0.00 42.00 14.00 38.50 228.275 2596 307 137 6 2
3 2 - BEYZA AYAZ 12 / C 30 5 28.75 5 6 3.50 0 0 0.00 1 2 0.50 36.00 13.00 32.75 208.475 3486 440 214 11 3
4 308 - ESMA NUR SARICA 12 / C 24 8 22.00 9 8 7.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 33.00 18.00 28.50 194.700 4220 566 298 20 4
5 45 - KÜBRA KILIÇÇI 12 / C 23 10 20.50 7 3 6.25 1 1 0.75 0 0 0.00 31.00 14.00 27.50 191.375 4415 604 321 21 5
6 91 - NİSA NUR ÇELİKER 12 / C 24 13 20.75 6 2 5.50 1 1 0.75 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 189.650 4497 621 335 23 6
7 51 - İREM YELTEKİN 12 / C 19 10 16.50 10 3 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 13.00 25.75 185.900 4701 667 368 25 7
8 40 - ARZU BOZKURT 12 / C 19 12 16.00 8 9 5.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 27.00 24.00 21.00 169.850 5410 816 468 37 8
9 49 - HATİCE NİSLU 12 / C 22 8 20.00 2 5 0.75 1 4 0.00 0 2 -0.50 25.00 19.00 20.25 166.850 5521 843 489 39 9

10 7 - İLKNUR BELGİN 12 / C 11 10 8.50 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 15.00 16.25 154.400 5932 927 552 44 10
11 89 - MERYEM ALKUŞ 12 / C 16 14 12.50 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 19.00 15.25 150.600 6022 943 563 45 11
12 59 - BEYZA İŞERİ 12 / C 18 17 13.75 4 11 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 28.00 15.00 149.625 6050 947 566 46 12
13 75 - ALEYNA KORKUT 12 / C 14 20 9.00 7 12 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 32.00 13.00 143.300 6206 975 588 47 13
14 51 - MELİSA İLHAN 12 / C 6 22 0.50 2 12 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 34.00 -0.50 98.250 7021 1073 665 51 14



KURUMDAKİ ŞUBE ORTALAMALARI-PUAN SIRALI

2022-2023 / SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 26-12-2023
Bursa - OSMANGAZİ - Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadolu Lises
No Kurum Bilgisi Katılım

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 12 / A - Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hati 15 21.80 8.20 19.75 3.87 4.20 2.82 4.13 3.07 3.37 1.87 4.13 0.83 31.67 19.60 26.77 188.695 341 16 11 1
2 12 / B - Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hati 22 22.23 10.50 19.60 6.36 5.45 5.00 2.14 2.55 1.50 0.50 1.32 0.17 31.23 19.82 26.27 187.217 348 17 12 2
3 12 / C - Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hati 14 20.57 11.50 17.70 6.79 6.43 5.18 0.29 0.71 0.11 0.14 0.57 0.00 27.79 19.21 22.98 176.359 395 21 15 3

Genel 20.56 5.43 5.57 2.00 33.56 211.506 7230
İl 20.47 5.29 4.29 1.27 31.32 204.002 1077

İlçe 19.16 4.75 3.22 1.01 28.15 193.476 668
Kurum 19.12 4.41 1.67 0.32 25.51 184.671 51

ORTALAMALAR KATILIMLAR



KURUM SINAV SONUÇ BELGESİ Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
184.671

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.26 25.515
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

30 20 70
Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21.65 10.10 8.25 19.12
TARİH 5 1.14 1.76 2.10 0.70
COĞRAFYA 5 0.88 1.20 2.92 0.58
FELSEFE-1 5 1.31 1.08 2.61 1.04
DİN KÜLTÜR 5 2.41 1.31 1.27 2.08
FELSEFE-2 5 0.00 0.12 4.88 -0.03
MATEMATİK 40 2.22 2.20 35.59 1.67
FİZİK 7 0.14 0.82 6.04 -0.07
KİMYA 7 0.16 0.41 6.43 0.05
BİYOLOJİ 6 0.51 0.71 4.78 0.33

TÜRKÇE

Doğru Yanlış Boş Net Başarı%
21.65 10.10 8.25 19.12 47.81

Başarı :

SOSYAL BİLGİLER

Doğru Yanlış Boş Net Başarı%
5.75 5.35 8.90 4.41 22.03

Başarı :

TEMEL MATEMATİK

Doğru Yanlış Boş Net Başarı%
2.22 2.20 35.59 1.67 4.17

Başarı :

FEN BİLİMLERİ

Doğru Yanlış Boş Net Başarı%
0.80 1.94 17.25 0.32 1.59

Başarı :



SORU FREKANSLARI - KURUM

2022-2023 / SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 26-12-2023
Bursa - OSMANGAZİ - Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadolu Lises Katılım: 51

Ders S.No Kazanım D.C A B C D E BOŞ HATALI Başarı
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % %50 Baraj

TÜRKÇE 1 Sözcükte Anlam Özelliği B 0 0.00% 45 88.24% 1 1.96% 1 1.96% 3 5.88% 1 1.96% 0 0.00%
TÜRKÇE 2 Sözcükte Anlam Özelliği C 0 0.00% 8 15.69% 29 56.86% 10 19.61% 1 1.96% 3 5.88% 0 0.00%
TÜRKÇE 3 Mecaz Anlam C 3 5.88% 0 0.00% 33 64.71% 1 1.96% 3 5.88% 11 21.57% 0 0.00%
TÜRKÇE 4 Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler A 17 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 11.76% 13 25.49% 15 29.41% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 5 Kesin Çıkarılabilecek Yargı E 2 3.92% 0 0.00% 9 17.65% 2 3.92% 36 70.59% 2 3.92% 0 0.00%
TÜRKÇE 6 Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler C 3 5.88% 0 0.00% 22 43.14% 18 35.29% 0 0.00% 8 15.69% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 7 İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme A 14 27.45% 1 1.96% 9 17.65% 0 0.00% 12 23.53% 15 29.41% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 8 Nesnel Anlatım(Nesnellik) E 2 3.92% 9 17.65% 0 0.00% 0 0.00% 35 68.63% 5 9.80% 0 0.00%
TÜRKÇE 9 Ses Olayları 1 A 23 45.10% 2 3.92% 1 1.96% 3 5.88% 0 0.00% 22 43.14% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 10 Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi) B 1 1.96% 16 31.37% 2 3.92% 2 3.92% 0 0.00% 30 58.82% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 11 ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ D 1 1.96% 1 1.96% 5 9.80% 39 76.47% 0 0.00% 5 9.80% 0 0.00%
TÜRKÇE 12 ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER) E 0 0.00% 5 9.80% 5 9.80% 1 1.96% 4 7.84% 36 70.59% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 13 Belirtisiz İsim Tamlaması D 3 5.88% 3 5.88% 5 9.80% 6 11.76% 0 0.00% 34 66.67% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 14 Noktalama İşaretleri A 29 56.86% 1 1.96% 3 5.88% 2 3.92% 10 19.61% 6 11.76% 0 0.00%
TÜRKÇE 15 Kısaltmaların Yazılışı E 1 1.96% 3 5.88% 2 3.92% 0 0.00% 42 82.35% 3 5.88% 0 0.00%
TÜRKÇE 16 PARAGRAFA CÜMLE EKLEME B 4 7.84% 29 56.86% 9 17.65% 5 9.80% 0 0.00% 4 7.84% 0 0.00%
TÜRKÇE 17 PARAGRAFA CÜMLE EKLEME B 7 13.73% 7 13.73% 3 5.88% 22 43.14% 2 3.92% 10 19.61% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 18 Parçayı Bölümlere Ayırma C 3 5.88% 10 19.61% 33 64.71% 0 0.00% 1 1.96% 4 7.84% 0 0.00%
TÜRKÇE 19 Sınırlandırılmış Konu E 0 0.00% 0 0.00% 5 9.80% 9 17.65% 24 47.06% 13 25.49% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 20 PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ D 3 5.88% 2 3.92% 5 9.80% 34 66.67% 0 0.00% 7 13.73% 0 0.00%
TÜRKÇE 21 Sınırlandırılmış Konu D 13 25.49% 1 1.96% 0 0.00% 14 27.45% 2 3.92% 21 41.18% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 22 Sınırlandırılmış Konu B 2 3.92% 42 82.35% 0 0.00% 2 3.92% 4 7.84% 1 1.96% 0 0.00%
TÜRKÇE 23 Sınırlandırılmış Konu A 35 68.63% 0 0.00% 0 0.00% 6 11.76% 5 9.80% 5 9.80% 0 0.00%
TÜRKÇE 24 Paragrafta Yardımcı Düşünce B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 25 Paragrafta Ana Düşünce B 0 0.00% 32 62.75% 0 0.00% 6 11.76% 3 5.88% 10 19.61% 0 0.00%
TÜRKÇE 26 Paragrafta Ana Düşünce D 10 19.61% 1 1.96% 7 13.73% 13 25.49% 11 21.57% 9 17.65% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 27 Paragrafta Yardımcı Düşünce C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 28 Paragrafta Yardımcı Düşünce C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 29 Sınırlandırılmış Konu E 2 3.92% 10 19.61% 3 5.88% 5 9.80% 10 19.61% 21 41.18% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 30 Paragrafta Yardımcı Düşünce C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 31 Sınırlandırılmış Konu E 0 0.00% 3 5.88% 5 9.80% 3 5.88% 34 66.67% 6 11.76% 0 0.00%
TÜRKÇE 32 Paragrafta Yardımcı Düşünce C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 33 PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ B 0 0.00% 40 78.43% 5 9.80% 1 1.96% 1 1.96% 4 7.84% 0 0.00%
TÜRKÇE 34 İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme) D 0 0.00% 4 7.84% 0 0.00% 38 74.51% 4 7.84% 5 9.80% 0 0.00%
TÜRKÇE 35 PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ E 0 0.00% 6 11.76% 2 3.92% 2 3.92% 37 72.55% 4 7.84% 0 0.00%
TÜRKÇE 36 Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar A 30 58.82% 7 13.73% 2 3.92% 4 7.84% 0 0.00% 8 15.69% 0 0.00%
TÜRKÇE 37 Sınırlandırılmış Konu D 4 7.84% 1 1.96% 2 3.92% 36 70.59% 1 1.96% 7 13.73% 0 0.00%
TÜRKÇE 38 Paragrafta Yardımcı Düşünce D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 39 Sınırlandırılmış Konu C 5 9.80% 6 11.76% 15 29.41% 1 1.96% 8 15.69% 16 31.37% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TÜRKÇE 40 Paragrafta Yardımcı Düşünce E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

SOSYAL BİLGİLER 1 Orta Asya Göçleri E 2 3.92% 5 9.80% 21 41.18% 0 0.00% 12 23.53% 11 21.57% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 2 İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti B 8 15.69% 22 43.14% 0 0.00% 1 1.96% 3 5.88% 17 33.33% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 3 Yıldırım Bayezid Dönemi A 10 19.61% 1 1.96% 1 1.96% 5 9.80% 5 9.80% 29 56.86% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 4 Mondros Ateşkes Antlaşması D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 5 Reji İdaresinin Kaldırılması C 21 41.18% 1 1.96% 13 25.49% 0 0.00% 1 1.96% 15 29.41% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 6 ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum D 4 7.84% 0 0.00% 2 3.92% 8 15.69% 10 19.61% 27 52.94% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 7 ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi C 1 1.96% 0 0.00% 16 31.37% 5 9.80% 4 7.84% 25 49.02% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 8 ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış) A 8 15.69% 4 7.84% 5 9.80% 3 5.88% 6 11.76% 25 49.02% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 9 ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler E 0 0.00% 3 5.88% 2 3.92% 0 0.00% 1 1.96% 45 88.24% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 10 ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 11 ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ C 0 0.00% 1 1.96% 7 13.73% 2 3.92% 2 3.92% 39 76.47% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 12 ADF 14 İslam Felsefesi C 4 7.84% 1 1.96% 21 41.18% 0 0.00% 2 3.92% 23 45.10% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 13 ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları E 7 13.73% 0 0.00% 7 13.73% 9 17.65% 1 1.96% 27 52.94% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 14 ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ) E 4 7.84% 4 7.84% 2 3.92% 0 0.00% 17 33.33% 24 47.06% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 15 ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!



SOSYAL BİLGİLER 16 Bilgi ve İnanç A 32 62.75% 0 0.00% 2 3.92% 3 5.88% 0 0.00% 14 27.45% 0 0.00%
SOSYAL BİLGİLER 17 Yahudilik ve Hıristiyanlık E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 18 Din ve İslam C 0 0.00% 1 1.96% 40 78.43% 0 0.00% 3 5.88% 7 13.73% 0 0.00%
SOSYAL BİLGİLER 19 Ahlaki Tutum ve Davranışlar B 3 5.88% 17 33.33% 6 11.76% 1 1.96% 11 21.57% 13 25.49% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 20 İnançla İlgili Meseleler E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 21 ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları D 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 22 ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler E 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 23 ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 24 ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
SOSYAL BİLGİLER 25 ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

TEMEL MATEMATİK 1 ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR B 1 1.96% 2 3.92% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 46 90.20% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 2 ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları) C 3 5.88% 1 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 3 5.88% 43 84.31% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 3 ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri B 3 5.88% 7 13.73% 5 9.80% 4 7.84% 4 7.84% 28 54.90% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 4 ADF 06 EBOB - EKOK D 1 1.96% 3 5.88% 2 3.92% 2 3.92% 3 5.88% 40 78.43% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 5 ADF 03 Basamak Kavramı C 1 1.96% 2 3.92% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 47 92.16% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 6 ADF 04 Bölme ve Bölünebilme E 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 5 9.80% 45 88.24% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 7 ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma A 3 5.88% 1 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 45 88.24% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 8 ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler C 0 0.00% 1 1.96% 10 19.61% 2 3.92% 2 3.92% 36 70.59% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 9 ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri) A 26 50.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 1 1.96% 22 43.14% 0 0.00%
TEMEL MATEMATİK 10 ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları) B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 11 ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 12 ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri E 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 13 ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler B 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 47 92.16% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 14 ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler) B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 15 ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği) D 0 0.00% 1 1.96% 3 5.88% 1 1.96% 0 0.00% 46 90.20% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 16 ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon) B 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 17 ADF 01 Sayı Kümeleri B 4 7.84% 7 13.73% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 38 74.51% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 18 ADF 01 Sayı Kümeleri D 4 7.84% 0 0.00% 1 1.96% 2 3.92% 4 7.84% 40 78.43% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 19 ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri D 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 20 ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri E 1 1.96% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 2 3.92% 46 90.20% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 21 ADF 21 Sayı Problemleri C 0 0.00% 1 1.96% 8 15.69% 0 0.00% 0 0.00% 42 82.35% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 22 ADF 21 Sayı Problemleri C 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 0 0.00% 1 1.96% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 23 ADF 21 Sayı Problemleri C 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 24 ADF 21 Sayı Problemleri D 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.88% 2 3.92% 44 86.27% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 25 ADF 21 Sayı Problemleri B 4 7.84% 5 9.80% 0 0.00% 2 3.92% 1 1.96% 39 76.47% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 26 ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri) C 2 3.92% 0 0.00% 5 9.80% 0 0.00% 0 0.00% 44 86.27% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 27 ADF 28 Önermeler (Mantık) E 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 28 ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma ) D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 29 ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon) E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 30 ADF 40 Binom ve Olasılık D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 1 1.96% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 31 ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı) C 2 3.92% 0 0.00% 15 29.41% 0 0.00% 0 0.00% 34 66.67% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 32 ADF 03 Dik Üçgen C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 33 ADF 03 Dik Üçgen E 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 34 ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen D 0 0.00% 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 35 ADF 07 Üçgende Alan D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 36 ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları C 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 37 ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 38 ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 39 ADF 17 Prizma ve Piramitler E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
TEMEL MATEMATİK 40 ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51 100.00% 0 0.00% Dikkat edilmeli!

FEN BİLİMLERİ 1 ADF 02 Madde ve Özkütle D 0 0.00% 3 5.88% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 46 90.20% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 2 ADF 04 Bir Boyutta Hareket B 0 0.00% 1 1.96% 2 3.92% 1 1.96% 4 7.84% 43 84.31% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 3 ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları C 6 11.76% 0 0.00% 3 5.88% 0 0.00% 3 5.88% 39 76.47% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 4 ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti B 1 1.96% 1 1.96% 13 25.49% 0 0.00% 0 0.00% 36 70.59% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 5 ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1 C 2 3.92% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 47 92.16% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 6 ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET D 1 1.96% 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 7 ADF 27 Küresel Aynalar D 0 0.00% 0 0.00% 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 8 Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 5 9.80% 45 88.24% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 9 Ametaller B 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 50 98.04% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 10 Periyodik Tabloda Değişen Özellikler C 1 1.96% 0 0.00% 5 9.80% 3 5.88% 1 1.96% 41 80.39% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 11 Artan Madde Problemleri A 1 1.96% 1 1.96% 1 1.96% 1 1.96% 0 0.00% 47 92.16% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 12 Nötralleşme Tepkimeleri A 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 49 96.08% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 13 Buharlaşma Ve Yoğuşma E 2 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 14 Metalik Bağ C 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 2 3.92% 0 0.00% 48 94.12% 0 0.00% Dikkat edilmeli!



FEN BİLİMLERİ 15 ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ B 3 5.88% 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 46 90.20% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 16 ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları E 2 3.92% 1 1.96% 1 1.96% 1 1.96% 4 7.84% 42 82.35% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 17 ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler E 0 0.00% 1 1.96% 2 3.92% 1 1.96% 10 19.61% 37 72.55% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 18 ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme E 1 1.96% 0 0.00% 3 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 47 92.16% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 19 ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları B 0 0.00% 9 17.65% 0 0.00% 1 1.96% 2 3.92% 39 76.47% 0 0.00% Dikkat edilmeli!
FEN BİLİMLERİ 20 ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI A 2 3.92% 0 0.00% 10 19.61% 6 11.76% 0 0.00% 33 64.71% 0 0.00% Dikkat edilmeli!



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ALEYNA YASA
12/A - 333
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
105.125

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 1.25 1.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

2 2 116

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 0 0 40 0.00
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 1 39 -0.25
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 2 0 4 2.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 15 15 188.695
Kurum 50 51 184.671

İlçe 658 668 193.476
İl 1066 1077 204.002

Genel 6885 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)0.00 0.00 0 1.75 1.50 105.125

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)12.00 1.50 2.25 0 15.25 150.425

N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TÜRKÇE(A)
1 B Sözcükte Anlam Özelliği
2 C Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A Noktalama İşaretleri
15 E Kısaltmaların Yazılışı
16 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B Sınırlandırılmış Konu
23 A Sınırlandırılmış Konu
24 B Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B Paragrafta Ana Düşünce
26 D Paragrafta Ana Düşünce
27 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E Sınırlandırılmış Konu
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D Sınırlandırılmış Konu
38 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 39 Net: -0.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C b - ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 1 Boş: 17 Net: 1.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D b - ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A A + ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

AYŞEGÜL ÇİNDAN
12/A - 262
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
195.050

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 23.96 28.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

32 13 75

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 7 13 18.25
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 10 5 25 8.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 15 188.695
Kurum 19 51 184.671

İlçe 297 668 193.476
İl 561 1077 204.002

Genel 4206 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)18.25 1.75 8.75 0.00 28.75 195.050

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)8.75 0.75 0 2.25 10.25 134.125

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 7 Boş: 13 Net: 18.25 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E E + ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D D + Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A c - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D e - Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D Sınırlandırılmış Konu
34 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D b - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 1 Boş: 17 Net: 1.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 5 Boş: 25 Net: 8.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B c - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A e - ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C C + ADF 03 Basamak Kavramı
10 E E + ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D D + ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
17 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D D + ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D a - ADF 21 Sayı Problemleri
27 B B + ADF 21 Sayı Problemleri
28 C C + ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E b - ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E b - ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

AYŞENUR ALTIN
12/A - 261
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
189.575

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.50 27.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 24 63

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21 13 6 17.75
TARİH 5 0 1 4 -0.25
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 5 2 33 4.50
FİZİK 7 0 3 4 -0.75
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 3 2 1 2.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 15 188.695
Kurum 24 51 184.671

İlçe 336 668 193.476
İl 623 1077 204.002

Genel 4505 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)17.75 3.00 4.50 1.75 27.00 189.575

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)11.25 5.50 3.75 5.50 26.00 186.900

N D Ö Doğru: 21 Yanlış: 13 Boş: 6 Net: 17.75 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E a - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E c - Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B d - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C b - Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 4 Boş: 12 Net: 3.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B a - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B a - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 2 Boş: 33 Net: 4.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B a - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E E + ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D D + ADF 21 Sayı Problemleri
25 B a - ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 5 Boş: 12 Net: 1.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C a - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C a - ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B a - ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E E + ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

BERFİN ÖZTÜRK
12/A - 19
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
208.350

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 27.29 32.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

36 13 71

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 29 7 4 27.25
TARİH 5 1 1 3 0.75
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 1 36 2.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 15 188.695
Kurum 12 51 184.671

İlçe 216 668 193.476
İl 442 1077 204.002

Genel 3492 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)27.25 3.00 2.75 0 32.75 208.350

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)17.00 10.25 0.00 0.00 27.25 190.950

N D Ö Doğru: 29 Yanlış: 7 Boş: 4 Net: 27.25 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C e - Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D c - Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E c - Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A e - Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D c - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E E + Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 4 Boş: 12 Net: 3.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A Bilgi ve İnanç
17 E a - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 1 Boş: 36 Net: 2.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C a - ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B d - Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

BERFİN SAMUK
12/A - 41
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
238.800

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 34.79 41.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

47 21 52

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 33 4 3 32.00
TARİH 5 2 3 0 1.25
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 1 2 2 0.50
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50
FİZİK 7 1 3 3 0.25
KİMYA 7 3 2 2 2.50
BİYOLOJİ 6 3 3 0 2.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 15 188.695
Kurum 2 51 184.671

İlçe 98 668 193.476
İl 233 1077 204.002

Genel 2196 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)32.00 5.25 0 5.00 41.75 238.800

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)13.00 3.75 1.00 5.25 23.00 176.800

N D Ö Doğru: 33 Yanlış: 4 Boş: 3 Net: 32.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E E + ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C a - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E d - Sınırlandırılmış Konu
30 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 7 Boş: 6 Net: 5.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C e - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B e - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 38 Net: -0.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C a - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B e - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 8 Boş: 5 Net: 5.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B d - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C e - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B B + ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C d - ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B e - Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C C + Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A d - Nötralleşme Tepkimeleri
13 E E + Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C C + Metalik Bağ
15 B B + ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E a - ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E a - ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

DİCLE ORHAN
12/A - 280
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
175.025

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 18.96 22.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 25 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 13 4 19.75
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 5 6 29 3.50
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 15 188.695
Kurum 32 51 184.671

İlçe 436 668 193.476
İl 772 1077 204.002

Genel 5192 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)19.75 0 3.50 0.25 22.75 175.025

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)22.50 0 7.50 1.25 30.75 201.550

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 13 Boş: 4 Net: 19.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A c - Noktalama İşaretleri
9 E a - Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E c - Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E c - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B e - Paragrafta Ana Düşünce
30 D e - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D b - Sınırlandırılmış Konu
34 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C b - Sınırlandırılmış Konu
36 E c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 3 Boş: 17 Net: -0.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A e - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E d - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C Din ve İslam
20 B c - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 6 Boş: 29 Net: 3.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B c - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D e - ADF 06 EBOB - EKOK
3 B e - ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B e - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C b - ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D a - ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C C + ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E E + ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E E + ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 3 Boş: 16 Net: 0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B B + ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C e - Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ESRA TOPTAŞ
12/A - 38
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
200.425

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 25.21 30.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

37 27 56

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 22 11 7 19.25
TARİH 5 1 2 2 0.50
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 4 30 5.00
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 1 3 3 0.25
BİYOLOJİ 6 2 2 2 1.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 15 188.695
Kurum 16 51 184.671

İlçe 262 668 193.476
İl 510 1077 204.002

Genel 3879 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)19.25 3.75 5.00 2.25 30.25 200.425

N D Ö Doğru: 22 Yanlış: 11 Boş: 7 Net: 19.25 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E c - Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A e - Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D a - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E b - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 5 Boş: 10 Net: 3.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A e - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A b - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B c - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 4 Boş: 30 Net: 5.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C a - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A A + ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D e - ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C b - ADF 21 Sayı Problemleri
22 C e - ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C C + ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 7 Boş: 9 Net: 2.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B e - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C C + ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B a - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B a - Ametaller
10 C C + Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A b - Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C d - Metalik Bağ
15 B a - ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E E + ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

MİRAÇ HİÇYILMAZ
12/A - 5
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
228.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 32.29 38.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

42 13 65

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 28 7 5 26.25
TARİH 5 2 2 1 1.50
COĞRAFYA 5 1 0 4 1.00
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 5 1 34 4.75
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 15 188.695
Kurum 5 51 184.671

İlçe 136 668 193.476
İl 305 1077 204.002

Genel 2577 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)26.25 8.00 4.75 0 38.75 228.650

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)19.50 11.75 3.00 4.50 38.75 229.500

N D Ö Doğru: 28 Yanlış: 7 Boş: 5 Net: 26.25 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D a - Sınırlandırılmış Konu
18 B e - Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E d - Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E E + Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D c - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C C + Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 4 Boş: 7 Net: 8.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D b - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 1 Boş: 34 Net: 4.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C a - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D D + ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D b - ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

NİSANUR BEDİR
12/A - 430
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
196.800

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 24.38 29.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 15 72

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 9 5 23.75
TARİH 5 1 1 3 0.75
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 2 0 3 2.00
DİN KÜLTÜR 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 1 36 2.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 0 2 4 -0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 15 188.695
Kurum 18 51 184.671

İlçe 281 668 193.476
İl 541 1077 204.002

Genel 4086 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)23.75 3.50 2.75 0 29.25 196.800

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)20.00 8.00 4.75 1.00 33.75 212.275

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 9 Boş: 5 Net: 23.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A d - Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E c - Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E a - Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D c - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C e - Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A c - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 2 Boş: 14 Net: 3.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 1 Boş: 36 Net: 2.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B a - ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 3 Boş: 17 Net: -0.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C d - Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B a - ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

RABHA KOÇHAN
12/A - 95
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
179.475

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.00 24.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

32 32 56

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 8 9 21.00
TARİH 5 0 3 2 -0.75
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 7 31 0.25
FİZİK 7 2 3 2 1.25
KİMYA 7 1 2 4 0.50
BİYOLOJİ 6 0 3 3 -0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 15 188.695
Kurum 31 51 184.671

İlçe 413 668 193.476
İl 733 1077 204.002

Genel 4998 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)21.00 1.75 0.25 1.00 24.00 179.475

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 8 Boş: 9 Net: 21.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C a - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E c - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D D + Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A Noktalama İşaretleri
15 E Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B d - Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E E + Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 9 Boş: 7 Net: 1.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E b - Orta Asya Göçleri
2 B d - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A c - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C b - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C e - ADF 14 İslam Felsefesi
13 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A c - Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 7 Boş: 31 Net: 0.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C e - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D e - ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A e - ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C b - ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A d - ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B a - ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D D + ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B a - ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 8 Boş: 9 Net: 1.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B e - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C C + ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C C + ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D a - ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B e - Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C C + Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E a - Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B e - ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E d - ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B d - ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

S BETÜL ESKİVAR
12/A - 350
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
191.000

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.92 27.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

30 10 80

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 22 6 12 20.50
TARİH 5 0 1 4 -0.25
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 5 2 33 4.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 15 188.695
Kurum 22 51 184.671

İlçe 326 668 193.476
İl 609 1077 204.002

Genel 4434 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)20.50 2.50 4.50 0.00 27.50 191.000

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)22.50 8.25 6.25 1.75 38.75 228.875

N D Ö Doğru: 22 Yanlış: 6 Boş: 12 Net: 20.50 TÜRKÇE(B)
1 C Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B d - Paragrafta Ana Düşünce
30 D D + Paragrafta Ana Düşünce
31 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D e - Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C C + Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 2 Boş: 15 Net: 2.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 2 Boş: 33 Net: 4.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E E + ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D a - ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D e - ADF 21 Sayı Problemleri
27 B B + ADF 21 Sayı Problemleri
28 C C + ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

SAFİYE KARACA
12/A - 292
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
185.875

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.67 26.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

34 32 54

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 11 6 20.25
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 4 30 5.00
FİZİK 7 0 6 1 -1.50
KİMYA 7 0 4 3 -1.00
BİYOLOJİ 6 2 1 3 1.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 15 188.695
Kurum 26 51 184.671

İlçe 369 668 193.476
İl 668 1077 204.002

Genel 4704 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)20.25 1.50 5.00 0 26.00 185.875

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)16.50 10.25 6.00 2.25 35.00 216.750

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 11 Boş: 6 Net: 20.25 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C d - Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D c - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E b - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D b - Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E d - Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E E + Sınırlandırılmış Konu
30 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D b - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 6 Boş: 11 Net: 1.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E b - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A e - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D e - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C b - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 4 Boş: 30 Net: 5.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C d - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B a - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D c - ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B B + ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E d - ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 11 Boş: 7 Net: -0.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D b - ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B c - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C a - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C a - ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D c - ADF 27 Küresel Aynalar
8 B e - Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C d - Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A c - Artan Madde Problemleri
12 A b - Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E E + ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

SEDANUR KOCA
12/A - 379
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
170.600

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.71 21.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

27 23 70

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 14 8 18 12.00
TARİH 5 0 1 4 -0.25
COĞRAFYA 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 6 6 28 4.50
FİZİK 7 0 3 4 -0.75
KİMYA 7 1 2 4 0.50
BİYOLOJİ 6 1 2 3 0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 14 15 188.695
Kurum 36 51 184.671

İlçe 462 668 193.476
İl 807 1077 204.002

Genel 5373 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)12.00 4.50 4.50 0.25 21.25 170.600

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)1.75 2.00 2.50 1.00 7.25 124.225

N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 8 Boş: 18 Net: 12.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D b - Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E c - Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B Paragrafta Ana Düşünce
26 D Paragrafta Ana Düşünce
27 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E E + Sınırlandırılmış Konu
30 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D Sınırlandırılmış Konu
38 D b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 2 Boş: 13 Net: 4.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E Orta Asya Göçleri
2 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A Bilgi ve İnanç
17 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 28 Net: 4.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B a - ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B e - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D b - ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E E + ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A A + ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B d - ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B a - ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B B + ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C b - ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 7 Boş: 11 Net: 0.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D b - ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B c - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C a - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B e - Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C C + Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C d - Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E d - ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A d - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

SUDENAZ AKTÜRK
12/A - 337
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
180.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.42 24.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

30 22 68

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 8 8 22.00
TARİH 5 0 2 3 -0.50
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 2 35 2.50
FİZİK 7 1 1 5 0.75
KİMYA 7 0 2 5 -0.50
BİYOLOJİ 6 0 2 4 -0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 15 188.695
Kurum 29 51 184.671

İlçe 404 668 193.476
İl 721 1077 204.002

Genel 4939 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)22.00 0.25 2.50 0 24.50 180.850

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)16.25 5.50 1.00 0.75 23.50 178.175

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 8 Boş: 8 Net: 22.00 TÜRKÇE(B)
1 C Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E b - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B d - Paragrafta Ana Düşünce
30 D D + Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D a - Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C C + Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 7 Boş: 11 Net: 0.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C e - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A d - Bilgi ve İnanç
18 E d - İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 2 Boş: 35 Net: 2.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B e - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A d - ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A A + ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 5 Boş: 14 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C C + ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E a - Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C d - Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B e - ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ZEYNEP S ÖZGİYAIP
12/A - 293
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
184.825

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.25 25.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 22 67

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 11 10 16.25
TARİH 5 2 2 1 1.50
COĞRAFYA 5 0 3 2 -0.75
FELSEFE-1 5 3 1 1 2.75
DİN KÜLTÜR 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-2 5 0 1 4 -0.25
MATEMATİK 40 3 2 35 2.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 1 1 5 0.75
BİYOLOJİ 6 2 1 3 1.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 15 188.695
Kurum 28 51 184.671

İlçe 375 668 193.476
İl 678 1077 204.002

Genel 4748 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)16.25 4.25 2.50 2.50 25.50 184.825

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 11 Boş: 10 Net: 16.25 TÜRKÇE(B)
1 C Mecaz Anlam
2 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A e - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B e - Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E c - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D c - Sınırlandırılmış Konu
34 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C C + Sınırlandırılmış Konu
36 E b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D e - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A d - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 7 Boş: 7 Net: 4.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A e - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C d - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E d - İnançla İlgili Meseleler
19 C Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D b - ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 2 Boş: 35 Net: 2.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B c - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C e - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 2 Boş: 15 Net: 2.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A A + Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B e - Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E E + ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

BERRA HAYMANA
12/B - 4
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
174.575

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 18.75 22.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

30 30 60

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 22 17 1 17.75
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 2 36 1.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 22 187.217
Kurum 33 51 184.671

İlçe 440 668 193.476
İl 776 1077 204.002

Genel 5211 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)17.75 3.25 1.50 0.00 22.50 174.575

N D Ö Doğru: 22 Yanlış: 17 Boş: 1 Net: 17.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D a - Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A b - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A d - Ses Olayları 1
16 B c - Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D a - Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C e - Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E b - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D c - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C b - Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D b - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A d - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 11 Boş: 3 Net: 3.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B e - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A d - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E a - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E c - İnançla İlgili Meseleler
19 C e - Din ve İslam
20 B c - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 2 Boş: 36 Net: 1.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B a - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B a - ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

BÜŞRA ÖNER
12/B - 90
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
163.150

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 15.83 19.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

25 24 71

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 9 14 14.75
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 5 34 -0.25
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 2 4 -0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 18 22 187.217
Kurum 41 51 184.671

İlçe 510 668 193.476
İl 868 1077 204.002

Genel 5653 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)14.75 5.50 0 0 19.00 163.150

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)5.50 5.50 0 0 7.25 124.375

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 9 Boş: 14 Net: 14.75 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A e - Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B e - Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E b - Sınırlandırılmış Konu
32 C d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D a - Sınırlandırılmış Konu
38 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 6 Boş: 7 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A d - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C a - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 5 Boş: 34 Net: -0.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A b - ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E E + ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B c - ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E a - ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C a - ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B d - ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 4 Boş: 16 Net: -1.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D c - ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E b - ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E c - ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ELİF KARAKURT
12/B - 53
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
214.625

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 28.75 34.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

38 14 68

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 9 5 23.75
TARİH 5 2 1 2 1.75
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 3 1 1 2.75
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 0 37 3.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 22 187.217
Kurum 8 51 184.671

İlçe 189 668 193.476
İl 395 1077 204.002

Genel 3199 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)23.75 7.75 3.00 0.00 34.50 214.625

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 9 Boş: 5 Net: 23.75 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A e - Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E b - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 5 Boş: 6 Net: 7.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 0 Boş: 37 Net: 3.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D D + ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ELİF KEŞOĞLU
12/B - 35
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
199.500

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 25.00 30.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

34 16 70

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 6 8 24.50
TARİH 5 1 1 3 0.75
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 2 0 3 2.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 1 5 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 22 187.217
Kurum 17 51 184.671

İlçe 265 668 193.476
İl 516 1077 204.002

Genel 3925 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)24.50 5.50 0.50 0 30.00 199.500

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)13.00 1.75 0 0 13.25 143.825

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 6 Boş: 8 Net: 24.50 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E b - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D D + Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C a - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A d - Ses Olayları 1
16 B d - Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E d - Sınırlandırılmış Konu
24 D a - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 6 Boş: 7 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B e - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C e - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D c - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C e - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E d - İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 2 Boş: 37 Net: 0.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D e - ADF 21 Sayı Problemleri
27 B a - ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 18 Net: -0.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E a - ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ELVAN KESGİN
12/B - 67
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
159.425

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 15.00 18.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

24 24 72

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 13 7 16.75
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 0 39 1.00
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 1 4 0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 20 22 187.217
Kurum 43 51 184.671

İlçe 528 668 193.476
İl 898 1077 204.002

Genel 5789 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)16.75 0.00 1.00 0.25 18.00 159.425

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)8.25 2.50 2.00 0.25 13.00 143.175

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 13 Boş: 7 Net: 16.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E b - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A e - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E Sınırlandırılmış Konu
24 D c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E b - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D D + Paragrafta Ana Düşünce
31 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C e - Sınırlandırılmış Konu
36 E c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 8 Boş: 10 Net: 0.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A d - Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D a - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C e - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C a - ADF 14 İslam Felsefesi
16 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C Din ve İslam
20 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 39 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 3 Boş: 16 Net: 0.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C e - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ESMANUR ALKIŞ
12/B - 27
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
251.450

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 37.92 45.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

49 14 57

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 30 7 3 28.25
TARİH 5 4 0 1 4.00
COĞRAFYA 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 5 3 32 4.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 22 187.217
Kurum 1 51 184.671

İlçe 70 668 193.476
İl 178 1077 204.002

Genel 1760 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)28.25 13.00 4.25 0.00 45.50 251.450

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)23.25 4.75 0.50 2.75 31.25 203.875

N D Ö Doğru: 30 Yanlış: 7 Boş: 3 Net: 28.25 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B d - Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A e - Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E E + Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D a - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C a - Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 4 Boş: 2 Net: 13.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E E + Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E b - ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D c - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C a - ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 3 Boş: 32 Net: 4.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D a - ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E E + ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D a - ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B d - ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

FEYZA TUNA
12/B - 72
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
171.100

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.92 21.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

27 22 71

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 20 16 4 16.00
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 4 0 36 4.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 0 5 1.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 15 22 187.217
Kurum 35 51 184.671

İlçe 460 668 193.476
İl 802 1077 204.002

Genel 5357 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)16.00 0.50 4.00 1.00 21.50 171.100

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)6.00 2.75 0.00 0.00 8.75 129.150

N D Ö Doğru: 20 Yanlış: 16 Boş: 4 Net: 16.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C a - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E b - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A e - Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D c - Paragrafta Ana Düşünce
27 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E b - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D b - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C b - Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 6 Boş: 12 Net: 0.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A d - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 0 Boş: 36 Net: 4.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E E + ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D D + ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 19 Net: 1.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

GÜL NİHALBAKİOĞLU
12/B - 63
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
208.725

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 27.29 32.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

37 17 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 25 8 7 23.00
TARİH 5 2 1 2 1.75
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 3 2 0 2.50
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 4 3 33 3.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 1 4 0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 22 187.217
Kurum 10 51 184.671

İlçe 213 668 193.476
İl 437 1077 204.002

Genel 3475 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)23.00 5.75 3.25 0.75 32.75 208.725

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)16.75 5.25 8.00 3.75 33.75 212.275

N D Ö Doğru: 25 Yanlış: 8 Boş: 7 Net: 23.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A c - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C e - Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 5 Boş: 8 Net: 5.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C d - ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 3 Boş: 33 Net: 3.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C b - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B d - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C a - ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B B + ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 18 Net: 0.75 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A d - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

MEDİNE ÇANKAYA
12/B - 84
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
172.375

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 18.12 21.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

28 25 67

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 16 10 14 13.50
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 3 34 2.25
FİZİK 7 1 2 4 0.50
KİMYA 7 1 0 6 1.00
BİYOLOJİ 6 1 3 2 0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 14 22 187.217
Kurum 34 51 184.671

İlçe 452 668 193.476
İl 794 1077 204.002

Genel 5306 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)13.50 4.25 2.25 1.75 21.75 172.375

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)6.00 0.25 1.00 0.25 7.50 124.800

N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 10 Boş: 14 Net: 13.50 TÜRKÇE(B)
1 C e - Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D b - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E c - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D D + Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B e - Sınırlandırılmış Konu
19 A d - Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E Sınırlandırılmış Konu
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D Sınırlandırılmış Konu
34 D a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C e - Sınırlandırılmış Konu
36 E c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 7 Boş: 7 Net: 4.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D b - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A d - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C b - ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 3 Boş: 34 Net: 2.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B e - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D c - ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B e - ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D D + ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D D + ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 5 Boş: 12 Net: 1.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C a - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D D + ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B e - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C C + Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B e - ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A d - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E c - ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

NİSANUR KUFACI
12/B - 77
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
213.925

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 28.54 34.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

38 15 67

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 9 5 23.75
TARİH 5 3 1 1 2.75
COĞRAFYA 5 2 0 3 2.00
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 2 36 1.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 22 187.217
Kurum 9 51 184.671

İlçe 191 668 193.476
İl 399 1077 204.002

Genel 3230 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)23.75 9.00 1.50 0.00 34.25 213.925

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 9 Boş: 5 Net: 23.75 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B d - Paragrafta Ana Düşünce
26 D c - Paragrafta Ana Düşünce
27 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E d - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D a - Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C e - Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 4 Boş: 6 Net: 9.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E b - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E a - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 2 Boş: 36 Net: 1.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D c - ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E c - ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

NURSENA KOÇ
12/B - 74
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
160.600

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 15.21 18.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

25 27 68

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 18 12 10 15.00
TARİH 5 3 1 1 2.75
COĞRAFYA 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 10 28 -0.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 19 22 187.217
Kurum 42 51 184.671

İlçe 524 668 193.476
İl 892 1077 204.002

Genel 5747 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)15.00 3.75 0 0.00 18.25 160.600

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)3.00 0 3.25 0.00 5.00 116.375

N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 12 Boş: 10 Net: 15.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C e - Mecaz Anlam
4 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A c - Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E b - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D c - Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E Sınırlandırılmış Konu
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D e - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C b - Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 5 Boş: 10 Net: 3.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C d - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C b - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A Bilgi ve İnanç
17 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 10 Boş: 28 Net: -0.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B d - ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B d - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D b - ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E E + ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B a - ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B B + ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D a - ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D b - ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D a - ADF 21 Sayı Problemleri
25 B e - ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E a - ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D b - ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

NÜSEYBE SAPAN
12/B - 39
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
168.925

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.29 20.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

24 13 83

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 11 12 14.25
TARİH 5 0 1 4 -0.25
COĞRAFYA 5 1 0 4 1.00
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 0 38 2.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 16 22 187.217
Kurum 38 51 184.671

İlçe 480 668 193.476
İl 829 1077 204.002

Genel 5442 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)14.25 4.50 2.00 0.00 20.75 168.925

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)1.25 1.25 1.25 0 1.25 104.000

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 11 Boş: 12 Net: 14.25 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B a - Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B e - Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D c - Sınırlandırılmış Konu
38 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 2 Boş: 13 Net: 4.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E a - Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B e - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 0 Boş: 38 Net: 2.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ÖZNUR EŞER
12/B - 29
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
163.225

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 15.83 19.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

26 28 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 17 18 5 12.50
TARİH 5 2 2 1 1.50
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 3 35 1.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 17 22 187.217
Kurum 40 51 184.671

İlçe 509 668 193.476
İl 867 1077 204.002

Genel 5652 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)12.50 5.25 1.25 0.00 19.00 163.225

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)12.25 3.50 0.25 0.25 16.25 154.000

N D Ö Doğru: 17 Yanlış: 18 Boş: 5 Net: 12.50 TÜRKÇE(B)
1 C a - Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D a - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A c - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E a - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C a - Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E d - Sınırlandırılmış Konu
24 D c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E E + Sınırlandırılmış Konu
26 C d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D a - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C C + Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 7 Boş: 6 Net: 5.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D b - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A b - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E b - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E b - İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B a - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 35 Net: 1.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B d - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D e - ADF 06 EBOB - EKOK
3 B B + ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C e - ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C C + ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

RABİA KILIÇ
12/B - 80
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
124.275

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 6.04 7.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

18 43 59

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 11 20 9 6.00
TARİH 5 0 5 0 -1.25
COĞRAFYA 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 9 31 -2.25
FİZİK 7 0 2 5 -0.50
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 2 0 4 2.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 22 22 187.217
Kurum 49 51 184.671

İlçe 637 668 193.476
İl 1037 1077 204.002

Genel 6584 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)6.00 2.25 0 1.25 7.25 124.275

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)8.50 6.25 0 0 14.25 147.625

N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 20 Boş: 9 Net: 6.00 TÜRKÇE(B)
1 C a - Mecaz Anlam
2 A d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D c - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D a - Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A e - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D a - Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A e - Sınırlandırılmış Konu
20 B c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E Sınırlandırılmış Konu
24 D a - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E b - Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E c - Sınırlandırılmış Konu
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 11 Boş: 4 Net: 2.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A d - Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B e - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A b - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E c - ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C a - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C d - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 9 Boş: 31 Net: -2.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B d - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E b - ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C d - ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D b - ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B a - ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E a - ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D e - ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C e - ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B d - ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 15 Net: 1.25 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D b - ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A d - Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

RAHİME SARICA
12/B - 25
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
220.050

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 30.00 36.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

40 16 64

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 25 9 6 22.75
TARİH 5 4 1 0 3.75
COĞRAFYA 5 0 4 1 -1.00
FELSEFE-1 5 4 1 0 3.75
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 0 5 1.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 22 187.217
Kurum 7 51 184.671

İlçe 162 668 193.476
İl 355 1077 204.002

Genel 2943 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)22.75 11.50 0.75 1.00 36.00 220.050

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)20.75 3.75 1.00 3.00 28.50 194.725

N D Ö Doğru: 25 Yanlış: 9 Boş: 6 Net: 22.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B e - Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E E + ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D b - Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D e - Paragrafta Ana Düşünce
31 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C e - Sınırlandırılmış Konu
36 E b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 6 Boş: 1 Net: 11.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A e - Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D D + Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E E + Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A c - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C b - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D a - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C d - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D e - ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 19 Net: 1.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

RÜMEYSA GÜRBÜZ
12/B - 0
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
203.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 26.04 31.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

34 11 75

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 26 8 6 24.00
TARİH 5 1 1 3 0.75
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 5 0 0 5.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 0 38 2.00
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 1 5 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 22 187.217
Kurum 14 51 184.671

İlçe 243 668 193.476
İl 481 1077 204.002

Genel 3725 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)24.00 5.75 2.00 0 31.25 203.650

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)15.50 10.50 3.50 1.00 30.50 201.800

N D Ö Doğru: 26 Yanlış: 8 Boş: 6 Net: 24.00 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D c - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E d - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D a - Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E d - Sınırlandırılmış Konu
24 D c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E E + Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D D + Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C a - Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 1 Boş: 13 Net: 5.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E b - Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 0 Boş: 38 Net: 2.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C C + ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 18 Net: -0.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A d - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

SAHRA ÇELEBİ
12/B - 31
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
180.225

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 20.21 24.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

25 3 92

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 21 0 19 21.00
TARİH 5 0 0 5 0.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 0 3 2.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 3 35 1.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 22 187.217
Kurum 30 51 184.671

İlçe 407 668 193.476
İl 726 1077 204.002

Genel 4966 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)21.00 2.00 1.25 0.00 24.25 180.225

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)16.25 1.75 6.00 1.50 25.50 184.475

N D Ö Doğru: 21 Yanlış: 0 Boş: 19 Net: 21.00 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D D + Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E Sınırlandırılmış Konu
28 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 0 Boş: 18 Net: 2.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 35 Net: 1.25 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D b - ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C e - ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D e - ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

SEVCAN ÇÖPÇÜ
12/B - 1
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
202.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 25.83 31.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

36 20 64

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 27 11 2 24.25
TARİH 5 1 2 2 0.50
COĞRAFYA 5 2 0 3 2.00
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 3 35 1.25
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 0 5 1.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 22 187.217
Kurum 15 51 184.671

İlçe 248 668 193.476
İl 489 1077 204.002

Genel 3776 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)24.25 4.50 1.25 1.00 31.00 202.850

N D Ö Doğru: 27 Yanlış: 11 Boş: 2 Net: 24.25 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E c - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D c - Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C a - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B d - Sınırlandırılmış Konu
23 A e - Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E E + Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E b - Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C a - Sınırlandırılmış Konu
40 E c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 8 Net: 4.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E b - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B a - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A d - Bilgi ve İnanç
17 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 3 Boş: 35 Net: 1.25 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C e - ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E b - ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C d - ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C C + ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 19 Net: 1.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A A + ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ŞEYMA ESMER
12/B - 21
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
185.300

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.46 25.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

28 9 83

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 6 11 21.50
TARİH 5 0 1 4 -0.25
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 1 1 3 0.75
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 0 39 1.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 22 187.217
Kurum 27 51 184.671

İlçe 372 668 193.476
İl 673 1077 204.002

Genel 4734 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)21.50 3.25 1.00 0.00 25.75 185.300

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 6 Boş: 11 Net: 21.50 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E d - Sınırlandırılmış Konu
24 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D a - Paragrafta Ana Düşünce
31 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C b - Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D e - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 3 Boş: 13 Net: 3.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C a - ADF 14 İslam Felsefesi
16 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E d - İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 0 Boş: 39 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ZEMZEM DURGUN
12/B - 71
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
141.325

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 10.42 12.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

24 46 50

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 16 21 3 10.75
TARİH 5 1 4 0 0.00
COĞRAFYA 5 0 4 1 -1.00
FELSEFE-1 5 0 4 1 -1.00
DİN KÜLTÜR 5 4 1 0 3.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 4 34 1.00
FİZİK 7 0 4 3 -1.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 4 1 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 21 22 187.217
Kurum 48 51 184.671

İlçe 596 668 193.476
İl 983 1077 204.002

Genel 6257 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)10.75 1.75 1.00 0 12.50 141.325

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)7.75 2.50 0 0 7.75 125.750

N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 21 Boş: 3 Net: 10.75 TÜRKÇE(A)
1 B d - Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E E + ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A e - Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D e - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A d - Sınırlandırılmış Konu
24 B a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B e - Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E d - Sınırlandırılmış Konu
30 C d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E c - Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E d - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 13 Boş: 2 Net: 1.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A d - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D b - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C d - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A e - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C d - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C b - ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E c - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B d - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C b - Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 4 Boş: 34 Net: 1.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B B + ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D D + ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D e - ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E b - ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C a - ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D b - ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 8 Boş: 11 Net: -1.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D c - ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B e - ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C a - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E c - ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E c - ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E c - ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A d - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ZEYNEP UZUN
12/B - 47
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
231.900

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 33.12 39.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

42 9 69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 31 4 5 30.00
TARİH 5 2 0 3 2.00
COĞRAFYA 5 2 0 3 2.00
FELSEFE-1 5 1 0 4 1.00
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 3 2 35 2.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 1 5 -0.25

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 22 187.217
Kurum 4 51 184.671

İlçe 122 668 193.476
İl 278 1077 204.002

Genel 2457 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)30.00 7.50 2.50 0 39.75 231.900

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)21.50 11.50 0.75 1.25 35.00 216.775

N D Ö Doğru: 31 Yanlış: 4 Boş: 5 Net: 30.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D a - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 2 Boş: 10 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E b - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 3 Yanlış: 2 Boş: 35 Net: 2.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B B + ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B c - ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E a - ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C C + ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ZEYNEP YSLRMK
12/B - 18
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
207.600

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 27.08 32.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

35 10 75

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 29 7 4 27.25
TARİH 5 1 0 4 1.00
COĞRAFYA 5 0 0 5 0.00
FELSEFE-1 5 0 1 4 -0.25
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 2 1 37 1.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 22 187.217
Kurum 13 51 184.671

İlçe 221 668 193.476
İl 451 1077 204.002

Genel 3527 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)27.25 3.50 1.75 0.00 32.50 207.600

N D Ö Doğru: 29 Yanlış: 7 Boş: 4 Net: 27.25 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E c - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E d - Sınırlandırılmış Konu
20 D b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D D + Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D a - Paragrafta Ana Düşünce
27 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E c - Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 2 Boş: 14 Net: 3.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B B + Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 1 Boş: 37 Net: 1.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B B + ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D c - ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ALEYNA ÇELİK
12/C - 16
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
228.275

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 32.08 38.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

42 14 64

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 28 9 3 25.75
TARİH 5 3 1 1 2.75
COĞRAFYA 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-1 5 4 0 1 4.00
DİN KÜLTÜR 5 4 0 1 4.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 2 37 0.50
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 2 14 176.359
Kurum 6 51 184.671

İlçe 137 668 193.476
İl 307 1077 204.002

Genel 2596 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)25.75 12.25 0.50 0.00 38.50 228.275

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)18.25 7.75 0.75 1.50 28.25 194.150

N D Ö Doğru: 28 Yanlış: 9 Boş: 3 Net: 25.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D c - Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D D + Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E c - Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C e - Sınırlandırılmış Konu
36 E b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 13 Yanlış: 3 Boş: 4 Net: 12.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E E + Orta Asya Göçleri
5 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E c - ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C d - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 2 Boş: 37 Net: 0.50 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B c - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D D + ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B a - ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ALEYNA KORKUT
12/C - 75
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
143.300

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 10.83 13.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

21 32 67

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 14 20 6 9.00
TARİH 5 2 3 0 1.25
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 2 3 0 1.25
DİN KÜLTÜR 5 2 3 0 1.25
FELSEFE-2 5 0 5 0 -1.25
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 13 14 176.359
Kurum 47 51 184.671

İlçe 588 668 193.476
İl 975 1077 204.002

Genel 6206 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)9.00 4.00 0.00 0.00 13.00 143.300

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)12.50 3.75 0 0.00 15.25 150.700

N D Ö Doğru: 14 Yanlış: 20 Boş: 6 Net: 9.00 TÜRKÇE(A)
1 B c - Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E a - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E d - Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B d - Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E d - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E c - Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D e - İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A d - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D a - Sınırlandırılmış Konu
38 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C d - Sınırlandırılmış Konu
40 E c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 12 Boş: 1 Net: 4.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A A + Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D a - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A e - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C d - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E b - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B d - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C e - Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D a - ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E a - ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B d - ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C e - ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C d - ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ARZU BOZKURT
12/C - 40
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
169.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 17.50 21.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

27 24 69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 12 9 16.00
TARİH 5 1 3 1 0.25
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 1 4 0 0.00
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 2 38 -0.50
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 8 14 176.359
Kurum 37 51 184.671

İlçe 468 668 193.476
İl 816 1077 204.002

Genel 5410 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)16.00 5.75 0 0 21.00 169.850

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 12 Boş: 9 Net: 16.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E a - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A Sınırlandırılmış Konu
24 B c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D a - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E d - Sınırlandırılmış Konu
32 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 8 Yanlış: 9 Boş: 3 Net: 5.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A b - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C d - ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E a - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B e - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B c - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 38 Net: -0.50 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A d - ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C a - ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 1 Boş: 19 Net: -0.25 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

BEYZA AYAZ
12/C - 2
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
208.475

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 27.29 32.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

36 13 71

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 30 5 5 28.75
TARİH 5 0 2 3 -0.50
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 1 2 2 0.50
DİN KÜLTÜR 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 1 4 0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 3 14 176.359
Kurum 11 51 184.671

İlçe 214 668 193.476
İl 440 1077 204.002

Genel 3486 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)28.75 3.50 0.00 0.50 32.75 208.475

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)18.25 7.00 2.50 0.50 28.25 193.975

N D Ö Doğru: 30 Yanlış: 5 Boş: 5 Net: 28.75 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D c - Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E c - Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D Sınırlandırılmış Konu
38 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 5 Yanlış: 6 Boş: 9 Net: 3.50 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A b - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E a - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 2 Boş: 17 Net: 0.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C a - ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B B + ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A c - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

BEYZA İŞERİ
12/C - 59
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
149.625

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 12.50 15.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

22 28 70

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 18 17 5 13.75
TARİH 5 1 3 1 0.25
COĞRAFYA 5 0 3 2 -0.75
FELSEFE-1 5 2 1 2 1.75
DİN KÜLTÜR 5 1 4 0 0.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 12 14 176.359
Kurum 46 51 184.671

İlçe 566 668 193.476
İl 947 1077 204.002

Genel 6050 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)13.75 1.25 0.00 0.00 15.00 149.625

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)2.75 7.50 0.75 0.25 11.25 137.900

N D Ö Doğru: 18 Yanlış: 17 Boş: 5 Net: 13.75 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A b - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A e - Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D a - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D b - Sınırlandırılmış Konu
22 B a - Sınırlandırılmış Konu
23 A d - Sınırlandırılmış Konu
24 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B d - Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E b - Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E d - Sınırlandırılmış Konu
32 C b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 11 Boş: 5 Net: 1.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D a - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C e - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E b - ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C ADF 14 İslam Felsefesi
13 E E + ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E c - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A c - Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C e - Din ve İslam
19 B e - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E a - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

ESMA NUR SARICA
12/C - 308
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
194.700

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 23.75 28.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

33 18 69

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 8 8 22.00
TARİH 5 2 1 2 1.75
COĞRAFYA 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-1 5 3 2 0 2.50
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 2 4 -0.50

Sıra Katılım Ortalama

Şube 4 14 176.359
Kurum 20 51 184.671

İlçe 298 668 193.476
İl 566 1077 204.002

Genel 4220 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)22.00 7.00 0.00 0 28.50 194.700

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 8 Boş: 8 Net: 22.00 TÜRKÇE(A)
1 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A c - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E E + Kısaltmaların Yazılışı
16 B c - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E d - Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A A + Sınırlandırılmış Konu
24 B c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D e - Paragrafta Ana Düşünce
27 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E E + Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E b - Sınırlandırılmış Konu
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C C + Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 8 Boş: 3 Net: 7.00 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E c - Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C a - ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A d - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B c - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B a - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E d - İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 18 Net: -0.50 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E b - ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E c - ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

HATİCE NİSLU
12/C - 49
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
166.850

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 16.88 20.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

25 19 76

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 22 8 10 20.00
TARİH 5 0 3 2 -0.75
COĞRAFYA 5 0 2 3 -0.50
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 0 3 2.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 4 35 0.00
FİZİK 7 0 1 6 -0.25
KİMYA 7 0 1 6 -0.25
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 9 14 176.359
Kurum 39 51 184.671

İlçe 489 668 193.476
İl 843 1077 204.002

Genel 5521 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)20.00 0.75 0.00 0 20.25 166.850

N D Ö Doğru: 22 Yanlış: 8 Boş: 10 Net: 20.00 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D D + Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A b - Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B e - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E b - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D a - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A b - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 5 Boş: 13 Net: 0.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B a - İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A e - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C a - ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C Din ve İslam
20 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 4 Boş: 35 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B c - ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E c - ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C a - ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C a - ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 2 Boş: 18 Net: -0.50 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B c - ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C a - Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

İLKNUR BELGİN
12/C - 7
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
154.400

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 13.54 16.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

20 15 85

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 11 10 19 8.50
TARİH 5 1 2 2 0.50
COĞRAFYA 5 3 1 1 2.75
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 10 14 176.359
Kurum 44 51 184.671

İlçe 552 668 193.476
İl 927 1077 204.002

Genel 5932 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)8.50 7.75 0.00 0.00 16.25 154.400

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)8.50 1.75 0 0.00 9.00 129.875

N D Ö Doğru: 11 Yanlış: 10 Boş: 19 Net: 8.50 TÜRKÇE(A)
1 B e - Sözcükte Anlam Özelliği
2 C b - Sözcükte Anlam Özelliği
3 C Mecaz Anlam
4 A d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E d - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A A + Noktalama İşaretleri
15 E Kısaltmaların Yazılışı
16 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C b - Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E Sınırlandırılmış Konu
20 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D a - Sınırlandırılmış Konu
22 B d - Sınırlandırılmış Konu
23 A Sınırlandırılmış Konu
24 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E Sınırlandırılmış Konu
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C Sınırlandırılmış Konu
40 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 5 Boş: 6 Net: 7.75 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A c - Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C e - Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C a - ADF 14 İslam Felsefesi
13 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

İREM YELTEKİN
12/C - 51
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
185.900

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 21.46 25.750
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

29 13 78

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 19 10 11 16.50
TARİH 5 2 0 3 2.00
COĞRAFYA 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-1 5 3 1 1 2.75
DİN KÜLTÜR 5 2 2 1 1.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 7 14 176.359
Kurum 25 51 184.671

İlçe 368 668 193.476
İl 667 1077 204.002

Genel 4701 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)16.50 9.25 0.00 0.00 25.75 185.900

N D Ö Doğru: 19 Yanlış: 10 Boş: 11 Net: 16.50 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A e - Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D c - Paragrafta Ana Düşünce
31 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B e - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E d - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 10 Yanlış: 3 Boş: 7 Net: 9.25 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A A + ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C C + ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E c - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E b - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A d - Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

KÜBRA KILIÇÇI
12/C - 45
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
191.375

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.92 27.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 14 75

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 23 10 7 20.50
TARİH 5 2 0 3 2.00
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 2 2 1 1.50
DİN KÜLTÜR 5 3 0 2 3.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 5 14 176.359
Kurum 21 51 184.671

İlçe 321 668 193.476
İl 604 1077 204.002

Genel 4415 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)20.50 6.25 0.75 0.00 27.50 191.375

N D Ö Doğru: 23 Yanlış: 10 Boş: 7 Net: 20.50 TÜRKÇE(A)
1 B e - Sözcükte Anlam Özelliği
2 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
3 C C + Mecaz Anlam
4 A e - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
5 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
6 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
7 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
8 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
9 A A + Ses Olayları 1
10 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
11 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
12 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
13 D Belirtisiz İsim Tamlaması
14 A d - Noktalama İşaretleri
15 E b - Kısaltmaların Yazılışı
16 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
17 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
18 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
19 E E + Sınırlandırılmış Konu
20 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
21 D Sınırlandırılmış Konu
22 B B + Sınırlandırılmış Konu
23 A d - Sınırlandırılmış Konu
24 B Paragrafta Yardımcı Düşünce
25 B B + Paragrafta Ana Düşünce
26 D D + Paragrafta Ana Düşünce
27 C b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 E Sınırlandırılmış Konu
30 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
31 E E + Sınırlandırılmış Konu
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
34 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
35 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
36 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
37 D D + Sınırlandırılmış Konu
38 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
39 C a - Sınırlandırılmış Konu
40 E d - Paragrafta Yardımcı Düşünce
N D Ö Doğru: 7 Yanlış: 3 Boş: 10 Net: 6.25 SOSYAL BİLGİLER(A)
1 E E + Orta Asya Göçleri
2 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
3 A Yıldırım Bayezid Dönemi
4 D Mondros Ateşkes Antlaşması
5 C Reji İdaresinin Kaldırılması
6 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
7 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
8 A c - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
9 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
10 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
11 C C + ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
12 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
13 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
14 E b - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
15 B e - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
16 A A + Bilgi ve İnanç
17 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
18 C C + Din ve İslam
19 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
20 E E + İnançla İlgili Meseleler
21 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
22 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
23 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
25 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(A)
1 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
2 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
3 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
4 D ADF 06 EBOB - EKOK
5 C ADF 03 Basamak Kavramı
6 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
7 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
8 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
9 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
10 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
11 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
12 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
13 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
14 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
15 D c - ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
16 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
17 B ADF 01 Sayı Kümeleri
18 D ADF 01 Sayı Kümeleri
19 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
20 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
21 C ADF 21 Sayı Problemleri
22 C ADF 21 Sayı Problemleri
23 C ADF 21 Sayı Problemleri
24 D ADF 21 Sayı Problemleri
25 B ADF 21 Sayı Problemleri
26 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
27 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
28 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
29 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
30 D ADF 40 Binom ve Olasılık
31 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
32 C ADF 03 Dik Üçgen
33 E ADF 03 Dik Üçgen
34 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
35 D ADF 07 Üçgende Alan
36 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
37 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
38 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
39 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
40 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(A)
1 D ADF 02 Madde ve Özkütle
2 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
3 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
4 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
5 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
6 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
7 D ADF 27 Küresel Aynalar
8 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
9 B Ametaller
10 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
11 A Artan Madde Problemleri
12 A Nötralleşme Tepkimeleri
13 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
14 C Metalik Bağ
15 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
16 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
17 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler
18 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
19 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
20 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

MELİSA İLHAN
12/C - 51
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
98.250

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 -0.42 -0.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

8 34 78

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 6 22 12 0.50
TARİH 5 0 4 1 -1.00
COĞRAFYA 5 1 2 2 0.50
FELSEFE-1 5 0 3 2 -0.75
DİN KÜLTÜR 5 1 3 1 0.25
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 14 14 176.359
Kurum 51 51 184.671

İlçe 665 668 193.476
İl 1073 1077 204.002

Genel 7021 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)0.50 0 0.00 0.00 -0.50 98.250

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)7.25 1.00 0.00 0 7.75 125.625

N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 22 Boş: 12 Net: 0.50 TÜRKÇE(B)
1 C a - Mecaz Anlam
2 A d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C e - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D c - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E c - ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D a - Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A e - Noktalama İşaretleri
9 E b - Kısaltmaların Yazılışı
10 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E c - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E a - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A b - Ses Olayları 1
16 B c - Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A Sınırlandırılmış Konu
20 B c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E Sınırlandırılmış Konu
24 D PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E b - Sınırlandırılmış Konu
26 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D b - Paragrafta Ana Düşünce
31 C a - Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D Sınırlandırılmış Konu
34 D Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C a - Sınırlandırılmış Konu
36 E b - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B c - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 2 Yanlış: 12 Boş: 6 Net: -1.00 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A e - Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D c - Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C b - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E a - Orta Asya Göçleri
5 B İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A c - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E b - ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D D + ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E b - ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C e - ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C e - ADF 14 İslam Felsefesi
16 E c - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E c - İnançla İlgili Meseleler
19 C Din ve İslam
20 B d - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

MERYEM ALKUŞ
12/C - 89
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
150.600

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 12.71 15.250
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

20 19 81

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 16 14 10 12.50
TARİH 5 1 3 1 0.25
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 0 0 5 0.00
DİN KÜLTÜR 5 2 1 2 1.75
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 11 14 176.359
Kurum 45 51 184.671

İlçe 563 668 193.476
İl 943 1077 204.002

Genel 6022 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)12.50 2.75 0.00 0.00 15.25 150.600

N D Ö Doğru: 16 Yanlış: 14 Boş: 10 Net: 12.50 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E d - Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E b - Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A Ses Olayları 1
16 B Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D Sınırlandırılmış Konu
18 B a - Sınırlandırılmış Konu
19 A d - Sınırlandırılmış Konu
20 B e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B e - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D b - PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E c - Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E d - Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B Paragrafta Ana Düşünce
30 D a - Paragrafta Ana Düşünce
31 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C Sınırlandırılmış Konu
36 E Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A d - Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 4 Yanlış: 5 Boş: 11 Net: 2.75 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A e - Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C a - Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E c - Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A e - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C C + ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C ADF 14 İslam Felsefesi
16 E E + Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B c - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

NİSA NUR ÇELİKER
12/C - 91
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
189.650

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 22.50 27.000
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

31 16 73

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 24 13 3 20.75
TARİH 5 2 0 3 2.00
COĞRAFYA 5 0 1 4 -0.25
FELSEFE-1 5 3 1 1 2.75
DİN KÜLTÜR 5 1 0 4 1.00
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 1 1 38 0.75
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 0 0 6 0.00

Sıra Katılım Ortalama

Şube 6 14 176.359
Kurum 23 51 184.671

İlçe 335 668 193.476
İl 621 1077 204.002

Genel 4497 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)20.75 5.50 0.75 0.00 27.00 189.650

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)16.25 4.75 0.00 0.25 21.25 170.625

N D Ö Doğru: 24 Yanlış: 13 Boş: 3 Net: 20.75 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C C + Sözcükte Anlam Özelliği
5 D c - ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A d - Noktalama İşaretleri
9 E b - Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C d - Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A e - İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D a - Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A d - Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B a - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E d - Sınırlandırılmış Konu
26 C e - Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D a - Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C e - Sınırlandırılmış Konu
36 E c - Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 6 Yanlış: 2 Boş: 12 Net: 5.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E E + Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A c - ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E a - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B B + ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A Bilgi ve İnanç
18 E İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 38 Net: 0.75 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A A + ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D c - ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 20 Net: 0.00 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler



ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ
SORU KALESİ SINAVLARI-2023 / Üstat Der Ki Denemeleri-2023 / 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)

SUDE GÖKCE
12/C - 78
Hasan Gülişan Arseven Kız İmam Hatip Anadol
Bursa - OSMANGAZİ

PUAN
237.775

SORU SAYISI BAŞARI(%) NET

120 34.58 41.500
DOĞRU YANLIŞ BOŞ

44 10 66

Ders S.S Doğru Yanlış Boş Net

TÜRKÇE 40 34 3 3 33.25
TARİH 5 3 0 2 3.00
COĞRAFYA 5 1 1 3 0.75
FELSEFE-1 5 2 3 0 1.25
DİN KÜLTÜR 5 3 2 0 2.50
FELSEFE-2 5 0 0 5 0.00
MATEMATİK 40 0 0 40 0.00
FİZİK 7 0 0 7 0.00
KİMYA 7 0 0 7 0.00
BİYOLOJİ 6 1 1 4 0.75

Sıra Katılım Ortalama

Şube 1 14 176.359
Kurum 3 51 184.671

İlçe 104 668 193.476
İl 246 1077 204.002

Genel 2233 7230 211.506

ÖNCEKİ SINAV SONUÇLARI
Sinav Adı TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net Puan

2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01)33.25 7.50 0.00 0.75 41.50 237.775

2023-HELP TYT -1 (23HELPTYT01)21.25 4.75 0.00 0 25.25 183.725

N D Ö Doğru: 34 Yanlış: 3 Boş: 3 Net: 33.25 TÜRKÇE(B)
1 C C + Mecaz Anlam
2 A A + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
3 B B + Sözcükte Anlam Özelliği
4 C d - Sözcükte Anlam Özelliği
5 D D + ÜNİTE 11: CÜMLENİN ÖGELERİ
6 E ÜNİTE 10: SÖZCÜK TÜRLERİ (FİİLLER)
7 D Belirtisiz İsim Tamlaması
8 A A + Noktalama İşaretleri
9 E E + Kısaltmaların Yazılışı
10 B B + PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
11 E E + Kesin Çıkarılabilecek Yargı
12 C C + Özdeş(Yakın) Anlamlı Cümleler
13 A A + İki Cümleyi Tek Cümle Haline Getirme
14 E E + Nesnel Anlatım(Nesnellik)
15 A A + Ses Olayları 1
16 B B + Ünsüz Türemesi(Ünsüz İkizleşmesi)
17 D a - Sınırlandırılmış Konu
18 B B + Sınırlandırılmış Konu
19 A A + Sınırlandırılmış Konu
20 B B + Paragrafta Yardımcı Düşünce
21 B d - PARAGRAFA CÜMLE EKLEME
22 C C + Parçayı Bölümlere Ayırma
23 E E + Sınırlandırılmış Konu
24 D D + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
25 E Sınırlandırılmış Konu
26 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
27 E E + Sınırlandırılmış Konu
28 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
29 B B + Paragrafta Ana Düşünce
30 D D + Paragrafta Ana Düşünce
31 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
32 C C + Paragrafta Yardımcı Düşünce
33 D D + Sınırlandırılmış Konu
34 D D + Paragrafta Yardımcı Düşünce
35 C C + Sınırlandırılmış Konu
36 E E + Paragrafta Yardımcı Düşünce
37 B B + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
38 D D + İnsandan Doğaya Aktarım(Kişileştirme)
39 E E + PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ
40 A A + Bir Sorunun Cevabı Olan Paragraflar
N D Ö Doğru: 9 Yanlış: 6 Boş: 5 Net: 7.50 SOSYAL BİLGİLER(B)
1 A Yıldırım Bayezid Dönemi
2 D Mondros Ateşkes Antlaşması
3 C C + Reji İdaresinin Kaldırılması
4 E E + Orta Asya Göçleri
5 B B + İlk Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyeti
6 A ADF 09 İklim Elemanları (Nem, Yoğuşma ve Yağış)
7 E E + ADF 13 Jeolojik Zamanlar ve İç Kuvvetler
8 C ADF 29 Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Yerleşme Tipleri ve Yerleşme Dokusu
9 D e - ADF 04 Coğrafi Koordinat Sistemi ve Coğrafi Konum
10 C ADF 06 Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi
11 E d - ADF 18 20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Ana Akımları
12 E E + ÜNİTE 10: İLKÇAĞ FELSEFESİ (MÖ 6.YÜZYIL-MS 2.YÜZYIL FELSEFESİ)
13 B d - ADF 09 Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
14 C e - ÜNİTE 9: SANAT FELSEFESİ
15 C C + ADF 14 İslam Felsefesi
16 E a - Yahudilik ve Hıristiyanlık
17 A A + Bilgi ve İnanç
18 E E + İnançla İlgili Meseleler
19 C C + Din ve İslam
20 B c - Ahlaki Tutum ve Davranışlar
21 C ÜNİTE 8: SİYASET FELSEFESİ
22 C ÜNİTE 4: BİLGİ FELSEFESİ
23 D ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
24 E ADF 16 Modern Felsefede Öne Çıkan Konular ve Görüşler
25 B ADF 12 Sofistler-Sokrates-Platon ve Aristoteles’in Varlık,Bilgi ve Değer Anlayışları
N D Ö Doğru: 0 Yanlış: 0 Boş: 40 Net: 0.00 TEMEL MATEMATİK(B)
1 B ADF 02 Tam Sayı Çeşitleri
2 D ADF 06 EBOB - EKOK
3 B ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR
4 C ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
5 A ADF 15 Üslü İfadeler - 1 (Üslü Sayı Özellikleri)
6 B ADF 11 Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1 (Gerçek Sayı Aralıkları)
7 A ADF 23 Yüzde, Kâr-Zarar, İndirim-Zam Problemleri
8 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
9 C ADF 03 Basamak Kavramı
10 E ADF 04 Bölme ve Bölünebilme
11 A ADF 05 Faktöriyel, Asal Çarpanlarına Ayırma
12 C ADF 10 Birinci Dereceden Denklemler
13 D ADF 01 Sayı Kümeleri
14 D ADF 24 Karışım ve Ortalama Problemleri
15 E ADF 22 Kesir ve Yaş Problemleri
16 C ADF 21 Sayı Problemleri
17 C ADF 21 Sayı Problemleri
18 B ADF 27 Veri (İstatistik) ve Grafikler
19 B ADF 30 Kümeler - 2 (Kümeler Arası İşlemler)
20 D ADF 31 Fonksiyonlar - 1 (Fonksiyon Çeşitleri ve Grafiği)
21 B ADF 32 Fonksiyonlar - 2 (Parçalı Fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon)
22 B ADF 01 Sayı Kümeleri
23 E ADF 39 Sayma (Permütasyon - Kombinasyon)
24 D ADF 40 Binom ve Olasılık
25 C ADF 21 Sayı Problemleri
26 D ADF 21 Sayı Problemleri
27 B ADF 21 Sayı Problemleri
28 C ADF 17 Köklü İfadeler - 1 ( Köklü Sayı Özellikleri)
29 E ADF 28 Önermeler (Mantık)
30 D ADF 34 Polinomlar - 2 ( Polinomlarda Kalan Bulma )
31 E ADF 03 Dik Üçgen
32 D ADF 04 İkizkenar Üçgen ve Eşkenar Üçgen
33 D ADF 07 Üçgende Alan
34 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
35 C ADF 03 Dik Üçgen
36 E ADF 17 Prizma ve Piramitler
37 D ÜNİTE 5: ANALİTİK GEOMETRİ
38 C ADF 05 Üçgenin Yardımcı Elemanları
39 C ADF 08 Çokgenler ve Genel Dörtgenler
40 C ADF 02 Açılar - 2 (Üçgende Açı)
N D Ö Doğru: 1 Yanlış: 1 Boş: 18 Net: 0.75 FEN BİLİMLERİ(B)
1 C ADF 07 İş, Enerji ve Güç Kavramları
2 B ADF 14 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
3 D ADF 02 Madde ve Özkütle
4 B ADF 04 Bir Boyutta Hareket
5 D ADF 27 Küresel Aynalar
6 C ADF 15 Durgun Elektrik (Elektrostatik) - 1
7 D ÜNİTE 1: KUVVET VE HAREKET
8 A Artan Madde Problemleri
9 A Nötralleşme Tepkimeleri
10 E Buharlaşma Ve Yoğuşma
11 C Metalik Bağ
12 B Metal-Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması
13 B Ametaller
14 C Periyodik Tabloda Değişen Özellikler
15 B ADF 11 Kalıtımın Genel Esasları
16 A d - ÜNİTE 6: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
17 B ÜNİTE 1: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
18 E ADF 06 Hücre Zarından Madde Geçişleri ve Bilimsel İşlem Basamakları
19 E ADF 10 Mayoz ve Eşeyli Üreme
20 E E + ADF 08 Ökaryotik Canlı Âlemleri ve Virüsler


