
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM) 104 310 400 8212

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0313,06 16,76 1,43 2,19 0,88 1,38 2,00 0,89 1,19 1,42 0,84 2,97 0,93 2,74 0,01 0,01 0,00 5,74 3,45 4,88 0,64 0,54 0,50 0,73 1,42 0,37 1,33 1,18 1,03 0,86 0,81 0,66 36,3127,01 29,55 222,840

Okul Ortalaması 19,7613,37 16,42 1,49 2,16 0,95 1,00 1,98 0,50 1,24 1,43 0,88 3,47 0,93 3,24 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20 2,36 0,21 0,52 0,08 0,34 1,17 0,04 0,88 1,03 0,62 0,48 0,66 0,31 32,0326,45 25,40 213,980

KATILIMLAR

1 325 RAHİME SARICA 12B 28 12 25,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 12 10,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 56 38 46,50 279,220 1438

2 538 ESRA TOPTAŞ 12A 22 13 18,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 7 1 6,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 49 25 42,75 268,998 1814

3 430 NİSANUR BEDİR 12A 27 11 24,25 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 1 6,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 47 18 42,50 267,238 1867

4 131 ZEYNEP SEYFİ 11A 26 12 23,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 6 4,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 3 3,25 1 3 0,25 50 33 41,75 265,245 1950

5 280 DİCLE ORHAN 12A 23 16 19,00 1 3 0,25 3 1 2,75 15 6 13,50 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 49 31 41,25 264,305 1982

6 160 ZEYNEP BÜLBÜL 11C 27 7 25,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 14 41,50 264,068 1994

7 527 ESMANUR ALKIŞ 12B 28 8 26,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 45 17 40,75 261,685 2100

8 263 GÜL NİHAL BAKİOĞLU 12B 29 9 26,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 10 5 8,75 0 2 -0,50 46 24 40,00 259,303 2209

9 419 BERFİN ÖZTÜRK 12A 28 8 26,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 7 1 6,75 42 11 39,25 257,155 2296

10 278 SUDE GÖKCE 12C 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 43 15 39,25 256,530 2318

11 431 SAHRA ÇELEBİ 12B 24 8 22,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 42 14 38,50 255,400 2383

12 151 İREM YELTEKİN 12C 32 5 30,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 42 13 38,75 255,108 2403

13 416 ALEYNA ÇELİK 12C 27 8 25,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 42 15 38,25 254,265 2445

14 347 ZEYNEP UZUN 12B 27 9 24,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 43 22 37,50 252,063 2560

15 276 SEDANUR ÇELİK 11B 29 6 27,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 42 18 37,50 251,745 2574

16 392 RÜMEYSA GÜRBÜZ 12B 26 12 23,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 0 1,00 42 19 37,25 251,545 2589

17 266 ZARİFE  ÇİNDAN 12B 26 9 23,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 6 3 5,25 41 16 37,00 250,653 2641

18 292 SAFİYE KARACA 12A 22 15 18,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 6 7 4,25 1 3 0,25 2 4 1,00 4 3 3,25 4 2 3,50 46 39 36,25 249,413 2711

19 30 ESLEM KELLECİ 11C 24 15 20,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 42 25 35,75 247,403 2831

20 305 MİRAÇ HİÇYILMAZ 12A 24 10 21,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 247,350 2835

21 115 YÜSRANUR AKBUL UT 11C 23 4 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 12 35,00 244,880 2968

22 0 HİRANUR ERCAN 11C 23 15 19,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 41 25 34,75 244,513 2992

23 62 ZÜMRA AS 11B 23 10 20,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 38 13 34,75 244,280 3003

24 293 ZEYNEP S ÖZGİYALP 12A 23 9 20,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 40 24 34,00 242,063 3113

25 66 İREM ÖRÜKCÜ 11B 28 8 26,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 4 2,00 38 15 34,25 242,055 3114

26 32 SÜMEYYE FATMA APAK 11B 27 8 25,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 6 4 5,00 39 21 33,75 240,675 3174

27 127 DİLEKNUR BAHADIR 11C 23 14 19,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 40 26 33,50 240,635 3176

28 55 ZEHRA ÜNLÜ 11B 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 39 22 33,50 240,473 3184

29 134 İLKNUR UZUN 11B 29 10 26,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 30 33,50 239,675 3241
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM) 104 310 400 8212

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0313,06 16,76 1,43 2,19 0,88 1,38 2,00 0,89 1,19 1,42 0,84 2,97 0,93 2,74 0,01 0,01 0,00 5,74 3,45 4,88 0,64 0,54 0,50 0,73 1,42 0,37 1,33 1,18 1,03 0,86 0,81 0,66 36,3127,01 29,55 222,840

Okul Ortalaması 19,7613,37 16,42 1,49 2,16 0,95 1,00 1,98 0,50 1,24 1,43 0,88 3,47 0,93 3,24 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20 2,36 0,21 0,52 0,08 0,34 1,17 0,04 0,88 1,03 0,62 0,48 0,66 0,31 32,0326,45 25,40 213,980

KATILIMLAR

30 270 ARZU ÖZDOĞAN 12C 25 12 22,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 40 27 33,25 239,675 3241

31 308 ESMANUR SARICA 12C 25 9 22,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 38 20 33,00 238,753 3307

32 50 İREM ORHAN 11C 25 13 21,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 26 32,50 237,313 3385

33 132 MİHRİBAN ÇİLİNGİR 11A 18 12 15,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 9 1,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 3 1,25 40 34 31,50 235,470 3486

34 61 SEMA NUR AYDIN 11C 20 10 17,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 36 18 31,50 234,965 3517

35 97 MERYEM DEMİR 11B 26 13 22,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 37 26 30,50 231,223 3732

36 261 AYŞENUR ALTIN 12A 20 17 15,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 5 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 37 31 29,25 228,578 3873

37 262 AYŞEGÜL ÇİNDAN 12A 18 16 14,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 36 30 28,50 226,380 4005

38 349 TUĞÇE GÜLER 11C 20 14 16,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 35 26 28,50 226,115 4029

39 0 11B 23 13 19,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 24 28,00 223,963 4160

40 353 ELİF KARAKURT 12B 25 13 21,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 34 24 28,00 223,733 4179

41 337 SUDENAZ AKTÜRK 12A 23 13 19,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 34 25 27,75 223,338 4203

42 344 ALEYNA YASA 12A 25 12 22,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 36 33 27,75 223,015 4223

43 27 AYŞE A LTIN 11C 22 17 17,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 33 22 27,50 222,743 4241

44 318 ZEYNEP YEŞİLIRMAK 12B 22 12 19,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 5 4 4,00 32 18 27,50 222,580 4248

45 321 ŞEYMA ESMER 12B 23 10 20,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 31 14 27,50 222,385 4261

46 0 NAZ 11A 14 7 12,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 31 16 27,00 222,128 4282

47 130 İLKNUR BAKIR 11C 22 17 17,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 32 22 26,50 219,723 4432

48 379 SEDANUR KOCA 12A 18 16 14,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 33 28 26,00 218,810 4480

49 29 NESRİN KAHRİMAN 11A 19 15 15,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 10 0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 37 44 26,00 218,588 4491

50 269 ZİLAN YILMAZ 12C 22 16 18,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 33 29 25,75 217,435 4549

51 372 FEYZA SULTAN TUNA 12B 19 9 16,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 29 14 25,50 216,893 4593

52 89 KEVSER NARİN 11D 23 17 18,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 34 25,50 216,513 4617

53 545 KÜBRANUR KILIÇÇI 12C 20 13 16,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 30 19 25,25 216,078 4644

54 374 SUDENUR GÜLER 12B 21 15 17,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 32 27 25,25 216,053 4646

55 356 ESRA ÖZDEMİR 12C 21 9 18,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 14 24,50 213,543 4800

56 390 BÜŞRA ÖNER 12B 21 15 17,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 33 35 24,25 213,063 4821

57 295 RABİA KOÇHA N 12A 19 16 15,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 32 32 24,00 212,650 4843

58 3 PINAR ÇELEBİ B 20 15 16,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 28 24,00 212,338 4860
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM) 104 310 400 8212

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0313,06 16,76 1,43 2,19 0,88 1,38 2,00 0,89 1,19 1,42 0,84 2,97 0,93 2,74 0,01 0,01 0,00 5,74 3,45 4,88 0,64 0,54 0,50 0,73 1,42 0,37 1,33 1,18 1,03 0,86 0,81 0,66 36,3127,01 29,55 222,840

Okul Ortalaması 19,7613,37 16,42 1,49 2,16 0,95 1,00 1,98 0,50 1,24 1,43 0,88 3,47 0,93 3,24 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20 2,36 0,21 0,52 0,08 0,34 1,17 0,04 0,88 1,03 0,62 0,48 0,66 0,31 32,0326,45 25,40 213,980

KATILIMLAR

59 119 HALİMEVANLI 11C 20 14 16,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 21 23,75 211,570 4904

60 59 MERYEM DÖNMEZ 11C 21 13 17,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 25 23,75 211,438 4911

61 371 ZEMZEM EFSA DURGUN12B 22 18 17,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 33 38 23,50 210,625 4968

62 286 ELİF TAZE 11B 24 16 20,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 31 30 23,50 210,360 4983

63 331 GÜLLÜ NUR AKAN 11B 18 14 14,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 5 1,75 1 1 0,75 30 27 23,25 210,360 4983

64 126 MERVE ÇELEBİ 11B 19 14 15,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 1 0,75 30 28 23,00 209,475 5040

65 539 NÜSEYBE SAPAN 12B 17 13 13,75 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 27 18 22,50 208,163 5120

66 46 BEY A NUR 11D 19 19 14,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 30 22,50 208,088 5127

67 19 BERRA GÜL KANAR 11B 22 11 19,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 22 22,50 207,418 5167

68 407 İLKNUR BELGİN 12C 22 13 18,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 28 23 22,25 206,758 5215

69 304 BERRA HAYMAMA 12B 19 20 14,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 30 34 21,50 205,110 5298

70 535 ELİF KEŞOĞLU 12B 19 15 15,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 5 2,75 29 30 21,50 204,948 5307

71 640 ARZU BOZKURT 19 17 14,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 27 21,25 204,228 5344

72 96 EDANUR SONKAYA 11B 17 12 14,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 25 20 20,00 200,690 5522

73 367 ELVAN KESGİN 12B 18 13 14,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 20 20,00 200,443 5548

74 138 RAVZA ÖCAL 11B 13 8 11,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 18 19,50 199,480 5607

75 384 MEDİNE ÇANKAYA 12B 17 15 13,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 27 30 19,50 199,108 5628

76 530 DENİZ SARICA 11B 14 9 11,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 19 19,25 198,578 5655

77 689 MERYEM ALKUŞ 12C 17 18 12,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 26 28 19,00 197,755 5723

78 17 SUEDA AYDIN 11D 11 27 4,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 9 0,75 1 2 0,50 4 3 3,25 3 4 2,00 2 4 1,00 33 58 18,50 197,568 5732

79 420 ESMANUR GÜNER 12B 15 15 11,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 25 25 18,75 197,163 5763

80 380 RABİA KILIÇ 12B 17 21 11,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 12 1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 31 49 18,75 197,148 5764

81 60 ZEYNEP KOCABAY 11A 2 5 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 12 4 11,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 24 23 18,25 197,118 5765

82 391 NİSA NUR ÇELİKER 12C 21 15 17,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 25 18,75 196,373 5801

83 63 SEHER HASANOĞLU 20 14 16,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 24 22 18,50 195,725 5835

84 18 MERVE BAYRAM 11C 17 15 13,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 27 18,25 195,413 5850

85 87 MARİYE ARVAS 11D 16 24 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 26 34 17,50 193,550 5948

86 687 ZEKİYE ORUÇ 11B 15 7 13,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 20 10 17,50 193,128 5960

87 143 ŞEYMA ERDEM 11A 12 19 7,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 6 11 3,25 1 2 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 30 54 16,50 191,028 6058
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM) 104 310 400 8212

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0313,06 16,76 1,43 2,19 0,88 1,38 2,00 0,89 1,19 1,42 0,84 2,97 0,93 2,74 0,01 0,01 0,00 5,74 3,45 4,88 0,64 0,54 0,50 0,73 1,42 0,37 1,33 1,18 1,03 0,86 0,81 0,66 36,3127,01 29,55 222,840

Okul Ortalaması 19,7613,37 16,42 1,49 2,16 0,95 1,00 1,98 0,50 1,24 1,43 0,88 3,47 0,93 3,24 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20 2,36 0,21 0,52 0,08 0,34 1,17 0,04 0,88 1,03 0,62 0,48 0,66 0,31 32,0326,45 25,40 213,980

KATILIMLAR

88 92 FEYZA HÜMA BAKIR 11C 11 6 9,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 20 14 16,50 190,585 6079

89 375 ALEYNA KORKUT 12C 15 25 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 25 39 15,25 186,918 6268

90 549 HTC NİSLU 12C 15 15 11,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 22 29 14,75 185,073 6368

91 117 MERVE GÜNEŞ 11D 18 16 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 17 14,75 184,725 6388

92 54 HÜMEYRA ÇÖLÇINAR 11A 15 25 8,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 6 16 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 28 59 13,25 180,868 6543

93 0 GİZEM DÜLEK 11C 11 9 8,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 17 16 13,00 180,113 6580

94 683 RUKİYE SARI 11C 17 21 11,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 30 68 13,00 179,733 6597

95 15 ŞURA YAKAR 11B 16 24 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 40 12,00 176,920 6714

96 111 RÜMEYSA ÇELİK 11C 13 17 8,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 12 0,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 23 45 11,75 176,438 6729

97 56 HİRANUR SAYLAN 11C 9 14 5,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 17 29 9,75 170,840 6924

98 44 ZEYNEP SAĞLAM 11B 10 11 7,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 16 29 8,75 167,443 7035

99 84 HATİCE ASLAN 11A 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 9 1,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 14 25 7,75 165,323 7092

100 112 TUGBA SEYFİ 11D 9 28 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 11 31 3,25 151,555 7484

101 74 CEREN ÖRGÜN 11B 6 10 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 14 2,50 149,085 7555

102 369 EDANUR YAYAŞİT 11A 2 8 0,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 11 1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 9 42 -1,50 137,340 7796

103 118 ŞEVVAL ÖZCAN 11B 4 22 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 9 38 -0,50

104 113 ZEYNEP TATIR AN 11D 6 26 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 11 50 -1,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM) 104 310 400 8212

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,0313,06 16,76 1,43 2,19 0,88 1,38 2,00 0,89 1,19 1,42 0,84 2,97 0,93 2,74 0,01 0,01 0,00 5,74 3,45 4,88 0,64 0,54 0,50 0,73 1,42 0,37 1,33 1,18 1,03 0,86 0,81 0,66 36,3127,01 29,55 222,840

Okul Ortalaması 19,7613,37 16,42 1,49 2,16 0,95 1,00 1,98 0,50 1,24 1,43 0,88 3,47 0,93 3,24 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20 2,36 0,21 0,52 0,08 0,34 1,17 0,04 0,88 1,03 0,62 0,48 0,66 0,31 32,0326,45 25,40 213,980

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(104)

16,42 0,95 0,50 0,88 3,24 2,36 0,08 0,04 0,62 0,31 25,40 213,980

İlçe
(310)

17,51 (4) 0,92 (1) 0,88 (4) 1,02 (2) 3,00 (2) 0,01 (3) 3,93 (4) 0,23 (4) 0,25 (4) 0,89 (4) 0,50 (4) 29,14 (4) 225,530
İl

(400)
18,85 (5) 0,96 (3) 0,93 (6) 1,04 (4) 3,16 (4) 0,01 (3) 5,07 (6) 0,49 (6) 0,51 (6) 1,31 (6) 0,70 (6) 33,03 (6) 237,630

Genel
(8212)

16,76 (68) 0,88 (40) 0,89 (67) 0,84 (37) 2,74 (28) 0,00 (6) 4,88 (88) 0,50 (63) 0,37 (62) 1,03 (65) 0,66 (62) 29,55 (72) 222,840
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan

(2)
15,62 1,25 -0,12 0,75 1,88 0,50 0,38 -0,25 -0,12 19,89 199,980

11A
(9)

9,28 0,81 0,44 0,83 2,81 3,14 0,39 0,19 1,58 0,58 20,05 201,460
11B
(20)

16,36 0,85 0,18 0,88 2,94 1,55 -0,04 -0,11 0,16 0,09 22,86 201,850
11C
(18)

16,07 1,62 0,83 1,07 3,19 1,58 0,03 0,18 0,31 0,49 25,37 216,580
11D

(7)
8,96 0,71 0,75 0,71 2,29 0,07 0,21 0,39 0,18 0,07 14,34 164,570

12A
(13)

19,15 0,75 0,75 0,35 3,88 4,63 0,17 0,12 2,73 0,92 33,45 240,710
12B
(21)

18,82 0,57 0,43 1,01 3,75 3,89 0,01 -0,02 0,13 0,05 28,64 226,060
12C
(13)

19,46 1,13 0,46 0,98 3,37 0,96 0,04 -0,12 0,19 0,29 26,76 220,330
B
(1)

16,25 1,25 0,25 2,50 2,50 2,00 -0,50 -0,25 24,00 212,340

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ okulunda 104 9

OSMANGAZİ ilçesinde 310 27 4
BURSA ilinde 400 33 6 3

Genelde 8212 751 128 64 34

DERECELER

Genelde sınava 128 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 74. oldu

BURSA ilinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

OSMANGAZİ ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

BURSA OSMANGAZİ HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4 (1.OTURUM)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

3 1,43 1,30 48

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2,88 0,80 72

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,13 0,45 13

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,11 0,21 11

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,20 0,39 20

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,22 0,42 61

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,88 0,88 44

[-] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,08 0,80 8

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,33 1,28 67

[-] PARAGRAF YORUMU 20 9,52 6,84 48

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,55 0,27 55

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,36 0,27 36

[-] SULTAN VE OSMANLI MERKEZ
TEŞKİLATI

1 0,35 0,54 35

[-] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,20 0,38 20

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,04 0,70 4

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,05 0,23 5

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,21 0,31 21

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,23 0,50 23

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,32 0,37 32

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,19 0,58 19

Felsefe
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0,61 0,63 30

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,12 0,36 12

[-] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 0,52 0,44 26

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] DİN VE HAYAT 1 0,89 0,03 89

[+] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0,76 0,15 76

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,88 0,05 88

[-] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0,44 0,43 44

[+] YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0,50 0,27 50

Felsefe (Seçmeli)
[-] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] RASYONEL SAYILAR 3 0,58 0,35 19

[-] SAYILAR 4 0,74 0,39 19

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0,43 0,37 14

[-] PROBLEMLER 11 0,90 0,99 8

[-] MUTLAK DEĞER 1 0 0,10 0

[-] KÜMELER 1 0,03 0,17 3

[-] MANTIK 1 0,06 0,27 6

[-] FONKSİYONLAR 1 0,07 0,06 7

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,14 0,15 14

[-] VERİ 1 0,02 0,06 2

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,15 0,10 15

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,02 0,09 2

[-] OLASILIK 1 0,02 0,12 2

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0,10 0,18 5

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 3 0,06 0,10 2

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

2 0,01 0,10 0

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0,04 0,12 2

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0,01 0,03 1

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,11 0,19 11

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,03 0,15 3

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,12 0,50 6

[-] ENERJİ 1 0,05 0,12 5

[-] ELEKTROSTATİK 1 0,02 0,06 2

[-] OPTİK 1 0,02 0,15 2

Kimya
[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

2 0,17 0,19 9

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,03 0,07 3

[-] KARIŞIMLAR 2 0,35 0,30 17

[-] KİMYA BİLİMİ 1 0,23 0,37 23

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,10 0,11 10

Biyoloji
[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,01 0,12 1

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,27 0,08 27

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,08 0,14 8

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0,10 0,29 5

[-] HÜCRE 1 0,03 0,04 3



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU BOZKURT 640

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,228 222,840 1 71 232 318 5344

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 2 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 15,62 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,12 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,75 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 3,75 5,57 5,35

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,38 0,98 2,06

Toplam: 120 28 27 21,25 18 19,88 25,41 29,55

TYT Türkçe DEA    BcEeBaAebaDBeDacBDaAAeEEabcdbDAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal CaEDbac B e c EACcEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen eb       e          

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER HASANOĞLU 63

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,725 222,840 2 83 260 347 5835

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 2 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 15,62 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,12 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,75 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 3,75 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,50 2,36 4,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,38 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,88 2,44 5,38

Toplam: 120 24 22 18,50 15 19,88 25,41 29,55

TYT Türkçe  EACbeEBDECceAAbCbB DE BDcAcedEc D  adcD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eEceb  acb    E          

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik    E                          e        E

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 7 8 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR YAYAŞİT 369 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,340 222,840 9 102 304 394 7796

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 8 0,00 0 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 14 0,50 1 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 13 -3,25 -16 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 9 42 -1,50 -1 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe cbeb d BD d     d           e           

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal Cd   cc  a     AecbC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   B e   Aa cc A b bC aada   a       ce a

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen eaa e   ae d dab baa

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 6 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ASLAN 84 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,323 222,840 8 99 297 387 7092

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 14 25 7,75 6 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe Ee c          B       e                 

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal Ee  dd          E        

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEaa  b  ccCe ba B          e aDA   e   

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen Daedd e   DD   Cdc b

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ÇÖLÇINAR 54 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,868 222,840 7 92 284 372 6543

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 16 2,00 7 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 6 16 2,00 5 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 28 59 13,25 11 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe bADDEBbedbdDeDdACBcbcBaBceacaeEaecebAcDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EcCad  cDa b abA C c     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEaadbb accCeDba c ab CeD   b           

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen c de  e    D badCce 

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
PROBLEMLER 11 1 5 9
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİBAN ÇİLİNGİR 132 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,470 222,840 2 33 128 207 3486

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 40 34 31,50 26 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe a ceEBC  ECDAbaACBDEbBe  AaD  EdeE b  Dc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EeCdd   DacbEB AEC D     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BECa  a  ccCe be c  b                   

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen DbeBE e E DDCbaCCc b

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
PROBLEMLER 11 0 3 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,128 222,840 3 46 173 255 4282

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 31 16 27,00 23 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe DabCb d DECBaA DCD  D   e  AD Ed        

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e  Ddd CBDBA  E   EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik    E  c    c      D  b B            c   

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen C b       CE   E b C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN KAHRİMAN 29 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,588 222,840 4 49 184 267 4491

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 37 44 26,00 22 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe acbC   BDEb  AeDCDBeDc aDdAADEEBdbEbadbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal CEbc b  B a  EEACbEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik aaBEe ca  d  c Bb    b      e DaeA   a  

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen abc da EbD Ee dd adC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
PROBLEMLER 11 1 3 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ERDEM 143 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,028 222,840 6 87 267 354 6058

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 30 54 16,50 14 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe abeeEBCe bC deaAd bEe  cA c D EBeE bAacd

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal aeCddcbdad d BcAEC c     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEaa  aa ccCBDba B  b e     b  D e     e

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen DceBd e caDe EaCCc d

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 6 8 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
PROBLEMLER 11 1 3 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOCABAY 60 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,118 222,840 5 81 253 340 5765

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 5 0,75 2 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 24 23 18,25 15 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe  e D      d  eaA c                      

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal      da        AECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEC  D B   Ccca  BB E C D  Eb  D    c   

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen beCdE ead aeaEdCC   

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 5 1 45
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SEYFİ 131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,245 222,840 1 4 41 95 1950

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 9 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 9,28 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,81 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,44 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,83 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,81 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 4,89 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 3,14 2,36 4,88

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,39 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 3,53 2,44 5,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,19 0,04 0,37

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,58 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,58 0,31 0,66

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,36 0,98 2,06

Toplam: 120 50 33 41,75 35 20,06 25,41 29,55

TYT Türkçe DbACbCcBDECBcAeDCDBCDEAdDaAcDdEaADb  AbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal Cc Dd  C DBbc EACDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik CaBEe e    aD     DC   e     bD     ca  

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen  Db dd dDDCEbdad  aC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,963 222,840 8 39 160 241 4160

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 34 24 28,00 23 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe aAaDEBCe  CDAbcACdDEcBCBeA DDAEaDaAaA ab

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDecd abbBc EB AECCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik               D         D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen            b b     a

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 0 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA GÜL KANAR 19 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,418 222,840 12 67 225 311 5167

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,84 5,57 5,35

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 28 22 22,50 19 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe DaACe  BDECd AAbC BaDdcBDBecD EBA aAaAA 

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ecE db a  B cc ACcEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen    b     b b        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖRGÜN 74 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,085 222,840 19 101 302 392 7555

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 10 3,50 9 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 6 14 2,50 2 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe cbb ae Be aBccAbCD          D           

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal         ca               

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik                               e         

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          b          

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 1 0 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SARICA 530 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,578 222,840 15 76 246 332 5655

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 24 19 19,25 16 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe ab DEBCe  CDAbcACdDEcB B    D         ab

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDedd abbB  E  AECCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik               D         D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen            b b     a

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 3 3 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 0 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR SONKAYA 96 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,690 222,840 13 72 241 327 5522

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,84 5,57 5,35

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 25 20 20,00 17 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe bAe  B e  CDAbaACBDEcce    D AEaDE bAaDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal    E cabbca    AECCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Fen    e         E CC   

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 7 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAZE 286 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,360 222,840 9 62 215 301 4983

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 31 30 23,50 20 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe DaACadbBDECdaAcbCDBCDdbeDaAADdEBAbaADAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edceeEb   cda  AC EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik d  Ed      ccB                          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ NUR AKAN 331 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,360 222,840 9 62 215 301 4983

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 30 27 23,25 19 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe cbAC eEBe dBaAAeCD eD c D AAD EBAbb aAbe

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eEED a bBDe  c ACDbe     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik  daE   a D      b De                    

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          D b        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR UZUN 134 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,675 222,840 6 29 117 194 3241

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 41 30 33,50 28 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBb dbCDdbdACBDEdBCBcABDDAEBDdAEADDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDedd babdcdEB AECCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik aE   Da   B   b   e  a  D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   e   e    e b a    

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 2 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖRÜKCÜ 66 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,055 222,840 3 25 109 185 3114

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,51 2,44 5,38

Toplam: 120 38 15 34,25 29 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBC  E  AbcAaBDEABeBcABDDAEBDaAaADDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EbCEd    a EE   EC       

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik dEe           D   ec    D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇELEBİ 126 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,475 222,840 11 64 218 304 5040

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 30 28 23,00 19 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe Dbbd bbBDEaBaAADCD eD c e AcD EBAbE aAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edEDda bdb  cdEACD C     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik  daE   a D      b D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          D b        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM DEMİR 97 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,223 222,840 7 35 141 220 3732

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 37 26 30,50 25 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe DaAbD EBDEeBdAAbCDBebEeBDaAeDEEBADEAcAda

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eaEDdb acDBecEEAeDbC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik            c           e                

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen     e    D E        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA ÖCAL 138 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,480 222,840 14 74 244 330 5607

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 24 18 19,50 16 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe   caEBC   a   aAd Da  eBA  D AE D  bAD  

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E   d b  acdEB AE CD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik aE   Da       c         D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   d        D b      

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 8 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ÇELİK 276 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,745 222,840 1 15 82 150 2574

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 42 18 37,50 31 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe DEAC   cDECBBAADCDB DEAcDB ADdEdADEAcAcD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eacDd c BDeA bEAaDaC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C BE              c          c          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen         D  a       C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZCAN 118 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 22 -1,50 -4 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,51 2,44 5,38

Toplam: 120 9 38 -0,50 0 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe b cdebb bbCdddA abda  eBa  d aE d  ba   

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edEDd badDcdeb Aec d     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik aE   da                                 

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 2 9 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE FATMA APAK 32 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,675 222,840 4 26 112 189 3174

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 1,51 2,44 5,38

Toplam: 120 39 21 33,75 28 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe aADDEBCa    AbaACBD cBCBAABDDAEBDdAaADDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal ceedec E  a EcAAECd      

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik  EC    d  c Bc    BB B  a               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 2 2 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA YAKAR 15 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,920 222,840 17 95 289 378 6714

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 22 40 12,00 10 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe cEbbaCbcDcCceAAbaDBecEddDeeceEEBAbbcaAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edEcdE  eb Aa  AC aC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik  d  ee a   c                           a

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen db                  

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÜNLÜ 55 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,473 222,840 5 28 115 192 3184

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 1,51 2,44 5,38

Toplam: 120 39 22 33,50 28 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe ebbCD EBDEeBaAAbC B DEeaDaAcDdEBADbADAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ebEDeEcCa B dbEAaDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik     e             DC   B E  D           

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 2 1 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİYE ORUÇ 687 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,128 222,840 16 86 266 353 5960

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,51 2,44 5,38

Toplam: 120 20 10 17,50 15 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe bADD BCa   D beACB            EBDdcEA Db

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal   e   Cd       AECC      

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik                                e        

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 3 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SAĞLAM 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,443 222,840 18 98 296 385 7035

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,51 2,44 5,38

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,11 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,09 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,14 0,98 2,06

Toplam: 120 16 29 8,75 7 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe aeeDEBbcCbaDAbaAC DEcd                  

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal Ee   c cDaac   AaeCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik B                       b               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen c aeE b     ad  a  b

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA AS 62 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,280 222,840 2 23 103 177 3003

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 20 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 16,36 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,85 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,18 0,50 0,89

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,88 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 4,84 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 1,55 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 1,51 2,44 5,38

Toplam: 120 38 13 34,75 29 22,85 25,41 29,55

TYT Türkçe abeDEBC   C e aACBcE BCBAA DDAEBDdAaAaDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDC      c EEBAAECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik  E     e          B     D  E            

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE A LTIN 27 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,743 222,840 9 43 170 252 4241

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,72 5,57 5,35

Toplam: 120 33 22 27,50 23 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe aAcDEBbD dCbAbaACBDacBaBcAaeDAEBDdAbAeDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EeCbA CEDac  e AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEKNUR BAHADIR 127 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,635 222,840 5 27 113 190 3176

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 1,61 2,44 5,38

Toplam: 120 40 26 33,50 28 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe Db b abBDECcdAAbCDBecEcBDBAADdEdbbE DAAD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e Eedc C DBAcaEACcEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   eEd cC  Cc      DC  cB    D           

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 2 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM KELLECİ 30 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,403 222,840 2 19 93 165 2831

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 42 25 35,75 30 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe caACa bBDbCBcAAbCDaCDcABeBAcDdEBADEAcAda

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal C EDAE CaDeAcbEAeDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik    E              D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen      dd  Dbb   c E C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA HÜMA BAKIR 92 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,585 222,840 14 88 268 355 6079

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,72 5,57 5,35

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 20 14 16,50 14 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe Daee   BDEC eAd C BCDEe                 

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e E    eB B Bc ACDE      

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen da       ebb       C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 2 1 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM DÜLEK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,113 222,840 15 93 286 375 6580

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 17 16 13,00 11 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe E  DEB a E  AD Ad  E  e  A b   e   abcDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E         a   AAdCeD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik      b      dD e                        

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 2 7 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİMEVANLI 119 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,570 222,840 11 59 208 293 4904

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 29 21 23,75 20 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe  AeDEBC  bC e cA BeacBaBcAaDDAEBDEcEcDec

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E e   acDd EE bAECC      

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik cE                                      

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen            a        

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ERCAN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,513 222,840 4 22 102 176 2992

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 41 25 34,75 29 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe caAba bBDbCBcAAbC BCDcABeBAcDdEBADEAcAda

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal C EDAE CaDeAcbEAeDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik    E              D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen      dd  Dbb   c E C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR SAYLAN 56 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,840 222,840 18 97 295 384 6924

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 6,72 5,57 5,35

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 17 29 9,75 8 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe DbAd  b DEbcab be Baca  D A e c  D    A 

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ecbedE eebB c  e  EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen CabA    ab E      dC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR BAKIR 130 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,723 222,840 10 47 179 262 4432

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,72 5,57 5,35

Toplam: 120 32 22 26,50 22 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe aAcDEBbD dCbAbaACBDacBaBcAaeDAEBDdAbAeDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EeCbA CEDac  e AECC      

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ORHAN 50 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,313 222,840 6 32 123 201 3385

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 39 26 32,50 27 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBb  ECDADcACBDbdadBeAdDDAEBeceEAeDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDe d bEec aEeAAECeD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik dE        B   D    c    Db   E        d 

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen            b        

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 2 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BAYRAM 18 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,413 222,840 13 84 261 348 5850

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,72 5,57 5,35

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 25 27 18,25 15 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe DEbC   BD CB AebdDBacddaDaAc cdaA E DAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal CbEedc aaDe  dEAabEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen b        D c        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 8 9 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM DÖNMEZ 59 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,438 222,840 12 60 210 295 4911

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 30 25 23,75 20 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe c AC   BDECBdAAaCbBeDc cDBA edEaADbAaAdD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal Cc   b       bEAa EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik e BE       e    a D    e             e d

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen a        e         C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE SARI 683 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,733 222,840 16 94 287 376 6597

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 1,61 2,44 5,38

Toplam: 120 30 68 13,00 11 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe bAcD BbeCcCDADBA BDcABeecbdaecbBDabdbDac

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDeEdcacccBdEaAAaCeb     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik aEbcdDbcacaadecbdaeebcdcbAaccdbaebcdaBbD

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
SAYILAR 4 1 3 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
PROBLEMLER 11 1 10 9
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 3 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇELİK 111 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,438 222,840 17 96 291 380 6729

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 12 0,00 0 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 23 45 11,75 10 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe bbAC ebeDEa aAbDCbBacb BDaA c bBc aA    

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ecE  d adDB d b  c b     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik bE c d b a ec  B Db d e  c   b          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen CD eB a c d e b D a 

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 6 6 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 2 0
SAYILAR 4 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
PROBLEMLER 11 1 3 9
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR AYDIN 61 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,965 222,840 7 34 130 209 3517

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 36 18 31,50 26 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe    DEB e    ADeAdBDa  CBAABeDAEaDdAbAbDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bDe d  E  d d  AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik  E     a      a  BB     D      D     B  

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen  D    b    D   C    

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 2 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE GÜLER 349 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,115 222,840 8 38 154 235 4029

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 35 26 28,50 24 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe bbeDEcCD bC e cACBDd cCBceBDDAEBD  aADac

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E C d  a dcbEB AbCaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik   C    d  c B     a   C        c        

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen  a   C   EDD E      

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRANUR AKBUL UT 115 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,880 222,840 3 21 100 174 2968

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 4 22,00 55 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 38 12 35,00 29 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe  EAC  EBDECBcAAD  B DEABD     E  DEAaceD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eEEDdE  dD    aAa EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik CccE   C   B      D B          b        

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          D          

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BÜLBÜL 160 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,068 222,840 1 6 46 100 1994

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 18 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 16,07 16,42 16,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,62 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,83 0,50 0,89

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,07 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,19 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,72 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 1,58 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,03 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 1,61 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,49 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,97 0,98 2,06

Toplam: 120 45 14 41,50 35 25,38 25,41 29,55

TYT Türkçe E DDE Ca  a A cACBDccBCBcABDDAEBDEAEADDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDCEd   baaEEBAAECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE                    C D      b        

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen            e d C    

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEY A NUR 46 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,088 222,840 2 66 223 309 5127

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 4,46 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,07 2,36 4,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,29 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,39 0,04 0,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,64 0,98 2,06

Toplam: 120 30 30 22,50 19 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe DcACeabBDdC aAAeCeBaDbddDBAcDcEB DaebAba

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ecE baECeDB acdAC EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   eE       c                           E

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen               d     

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER NARİN 89 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,513 222,840 1 52 194 279 4617

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 4,46 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,07 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,29 2,44 5,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,39 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,18 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,64 0,98 2,06

Toplam: 120 34 34 25,50 21 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe aADDdBCeCbCeAeaACBDbdBaBcABDDbEBDdeaAeaA

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E CEedCaDeaddBAAECdc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik eE        c                             

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   ae  d    e c d    

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MARİYE ARVAS 87 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,550 222,840 4 85 265 352 5948

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 4,46 5,57 5,35

Toplam: 120 26 34 17,50 15 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe cecDEBbeCECDAbcedceEAcdaAdBbDcdBbacbeDbA

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bDCEdECcaaeadBeAECdD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 7 13 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÜNEŞ 117 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,725 222,840 5 91 278 366 6388

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 4,46 5,57 5,35

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,07 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 0,50

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,29 2,44 5,38

Toplam: 120 19 17 14,75 12 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe beaDEBdbCEaDADaACcDacBecceBDDAEBec      

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal                 E        

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik               b                         

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 7 7 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA AYDIN 17 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,568 222,840 3 78 249 336 5732

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 4,46 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 0,07 2,36 4,88

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,21 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 0,29 2,44 5,38

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,39 0,04 0,37

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,18 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,07 0,31 0,66

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 0,64 0,98 2,06

Toplam: 120 33 58 18,50 15 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe bcedb cBDcdeeb eCeBaDddcDeecDaEdbDEecAdc

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edEDdd  BbeAcaEACDbC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik  aea a bdDea B B     b        e  b A    

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen CDbbaECEaDabCcabeEdC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 7 13 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
SAYILAR 4 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 2 9
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUGBA SEYFİ 112 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,555 222,840 6 100 300 390 7484

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 4,46 5,57 5,35

Toplam: 120 11 31 3,25 3 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe bebbccdaebaDbeeACBcEe aded bDdacDb EdbcA

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal c   da     E     C       

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 4 13 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TATIR AN 113 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 8,96 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,71 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,29 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,46 5,57 5,35

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,07 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,08 0,50

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,29 2,44 5,38

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,39 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,64 0,98 2,06

Toplam: 120 11 50 -1,50 -1 14,36 25,41 29,55

TYT Türkçe  Ecd Caaccddced CbdeDcbdbe A  ce b ecAdb

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal acbabcdbaDBdecEbeabC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik    d  c  e a                            

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen ea  B db            

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 2 13 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YASA 344 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,015 222,840 11 42 169 251 4223

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 36 33 27,75 23 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe EbDDEBCb  CDA cACBDEeBeBdAaeDAEBDacEAaDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal ccC b  dba     AECCa     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik dEb     a c           b D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen ced d b   aDCE C daa

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÇİNDAN 262 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,380 222,840 9 37 151 232 4005

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 36 30 28,50 24 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe bAcDEBCDdbCDAbcACdD baC Ae DDAcBe bb a b

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal  cCb  a D      AECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE   De  D bd c  BB  Bb D            e c

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen  a  d     DDCE a    

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 9 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 3 1 27
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ALTIN 261 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,578 222,840 8 36 147 227 3873

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 37 31 29,25 24 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe Dbbb   BDECBdAAbCDBCbbddDBAceaEBAeddaAcD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal d c d     c  aEACcEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik Cbe          c    DCe  B     c          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen aDD     DDCE  bd  BC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 2 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÖZTÜRK 419 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,155 222,840 4 9 64 126 2296

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 4,81 2,44 5,38

Toplam: 120 42 11 39,25 33 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe aAccEBC  ECDAD ACBDEABCBcABDDAEBDdA caDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal   C d  E    E  AECCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE   D d    B     B   C D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ORHAN 280 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,305 222,840 3 5 43 97 1982

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 49 31 41,25 34 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe Dbebb EBDECBdAAbaDBCeEAaDBAcDdEeAbEcbAeD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ecE d          Aa EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C BEa DdAD BeBbB  DCBEaB   C cDe        

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen ebD d dEDD E E      

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
SAYILAR 4 1 3 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 5 2 45
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA TOPTAŞ 538 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,998 222,840 1 2 36 89 1814

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 49 25 42,75 36 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe cADDE CaCbdcdb ACBcE B BAe DDeEBDceEADDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EceEb  Ebca Ee AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEC  Db               CBD      DAe      

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen D  d     EDbCE CCEDb

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ HİÇYILMAZ 305 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,350 222,840 6 20 94 166 2835

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 40 17 35,75 30 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe EADD* C   dDAccACBDc BCBcABeDAEBDE bADab

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal b C d    e  EB AECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE    C                 D    a          

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen D e       DDCE   c  

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BEDİR 430 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,238 222,840 2 3 39 92 1867

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 47 18 42,50 35 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe DEAb  bBDcaaBAAeCDBCDEdBDBAdDEEdADaADAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal C EDdE CBD    bAC EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C BEe  C D   B    D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen ec      aeCE        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KOÇHA N 295 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,650 222,840 13 57 205 290 4843

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 32 32 24,00 20 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe DcAC e BDEdBcA eCbBeD e DBAeedEdeDbdDAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal C   dE  ebc c dAbDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   eEe c    d B  c D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen bb  e   DD E     E e

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 2 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE KARACA 292 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,413 222,840 5 18 89 159 2711

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 46 39 36,25 30 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe  dbdbCbBDECBaAAaC BaDEc DaAADdEeADEAcAca

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal dEbD bEa       ACcEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik e BEe  b  aB a d  DC     E  a Dd  d e   

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen eDebdE dDebECECEDbaC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
PROBLEMLER 11 2 2 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
HÜCRE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR KOCA 379 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,810 222,840 12 48 183 266 4480

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 33 28 26,00 22 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe EbaDcB   ECDAecACBDa eeBcAaD bEeDb aAbDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E C  c  D c    AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik dEa    edcB             D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen b be    c DDaE     E

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 7 10 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ AKTÜRK 337 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,338 222,840 10 41 166 248 4203

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 34 25 27,75 23 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe DbAdD  BcEeBaAAD DBCcE BDaAcDEEaADbbbAcD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e   d   a eA   AeDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   dE              D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen Cc  d   ae E  aE  aC

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP S ÖZGİYALP 293 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,063 222,840 7 24 108 184 3113

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 19,15 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,75 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,35 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 5,73 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,63 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 4,81 2,44 5,38

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,12 0,04 0,37

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,73 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,92 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,77 0,98 2,06

Toplam: 120 40 24 34,00 28 33,46 25,41 29,55

TYT Türkçe bAD EBC   aDAbBACBD  B BeAaDDeEBDd EADab

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal c C dE  DB  E  AECCc     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE       ea      a    bBD               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen D  d  e  aDeeE Cdd d

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA HAYMAMA 304 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,110 222,840 16 69 230 316 5298

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 30 34 21,50 18 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe cbDaEBCe bCbdedACBDadBdBAAaDDAEdedeaADad

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDb d babdcbEBAAECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik e      e      b  d B c        a         

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 4 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖNER 390 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,063 222,840 13 56 204 289 4821

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 33 35 24,25 20 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe DbACedEBDECBaAAbCD aDd aDBeecEEBeaE  Abe

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eE  da Cae cc  AaDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   ddB c      B                          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen eaaA deEae E  e  c C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 7 9 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 2 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKURT 353 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,733 222,840 8 40 162 244 4179

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 34 24 28,00 23 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe DEbCa  BDECBaAAbCDBbDEcdDBAceEEBAeEeDcbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal Cd  da adbaAa EAecEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C  E     c        D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KEŞOĞLU 535 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,948 222,840 17 70 231 317 5307

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 29 30 21,50 18 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEB bebCcADdACBcd  eBAdBDe Ec adEe De

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal dDecd  dbdc  BeAECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEC   ad  a a   b       D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 7 8 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN KESGİN 367 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,443 222,840 18 73 242 328 5548

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 25 20 20,00 17 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EAacEaea bCDAedAC Da deBAA DbAEB     DDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal          c  E  AECeD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE                              b       

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen     d     ae b      

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ALKIŞ 527 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,685 222,840 2 7 54 110 2100

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 45 17 40,75 34 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe E DcEBC   CDAbcAaBDEAceBAAaDDAEBDdAEADDA

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bDeEc  cDBd EB AECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEC  Dda    c    B    C       C         

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR GÜNER 420 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,163 222,840 20 79 251 338 5763

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 25 25 18,75 16 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBb   bDAb AbBeacBCBc  D  Eca cb *cb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDC c aEba     AEbaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE    d       b  B   c  b               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 3 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA SULTAN TUNA 372 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,893 222,840 11 51 191 275 4593

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 29 14 25,50 21 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe DbA   bBDECBa Ae  BCD  B BAee E ADb bAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal          b     ACDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   BE           db D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen         ae E       C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 2 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL NİHAL BAKİOĞLU 263 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,303 222,840 3 8 58 117 2209

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 46 24 40,00 33 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe cEACa EBDECccAA CDBCcbdBDBAADaEBAeEADAAD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e ED b  BbabdEEACec      

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik b  Ee  dA    B B  DCBEcB   C c          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen         ba          

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
PROBLEMLER 11 5 2 45
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ÇANKAYA 384 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,108 222,840 19 75 245 331 5628

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 27 30 19,50 16 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe acACDeEBD CceAAbCDBeDd      aEEddcE aAda

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal bdE  E  eb    EAeDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik    Ee              C   B     aea        

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen aa  e    baa        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 5 8 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NÜSEYBE SAPAN 539 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,163 222,840 15 65 222 308 5120

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 27 18 22,50 19 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe  aACb  cDaCBaA bd B Db BD eAedEBA E aAeD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e E  cc aD Aa  ACDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   BE                                    

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KILIÇ 380 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,148 222,840 21 80 252 339 5764

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 17 0,75 2 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 31 49 18,75 16 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe bAeDEBbbebCDeaaAeBDEdBC eeBDD baDdeaccDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDeddcCabd     AECeD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik Babdbcaca cCe        e B    bE ac  Eed c

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   C     d  e E  a   

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 7 11 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
SAYILAR 4 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
PROBLEMLER 11 0 3 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SARICA 325 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,220 222,840 1 1 23 62 1438

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 14 14 10,50 26 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 56 38 46,50 39 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBCDdECDAbcACBDEcBCBcdBeDAEaDEeEAcae

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bcecdECabBdEEBAAECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BECddDadbec BDcDdBBBEcCaD    a bA    a  

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen           ab E  Cca 

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
PROBLEMLER 11 4 4 36
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA GÜRBÜZ 392 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,545 222,840 6 16 83 151 2589

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 42 19 37,25 31 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe cEAC  bBDECBeAAbCDBCDEdceBAeDEEBAbbbDAAc

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal ecEbdE    B    AaDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C BEB          e  D BE B     c          

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen            E        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 3 1 27
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA ÇELEBİ 431 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,400 222,840 4 11 69 131 2383

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 42 14 38,50 32 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBCeC C A  AaBDc BaBcABDD EB dA AaDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal b C d  c Bc EB AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEC ADCd         B    C D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen            b        

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 3 1 27
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ESMER 321 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,385 222,840 10 45 172 254 4261

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 31 14 27,50 23 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe E eDEBC   C AbaACBDa c BAABeDAEBcEAaAbDe

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal b e      B bE  AECC      

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik   C    e                D               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR GÜLER 374 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,053 222,840 12 54 198 283 4646

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 32 27 25,25 21 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EAaDEBC   abAeaAaBDaeBCBAAaeDbEBeE aAcDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bedbd CaDea EcdAECac     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BECE                                    

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   C                 

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE  ÇİNDAN 266 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,653 222,840 7 17 86 154 2641

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 41 16 37,00 31 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe DEACb bBDECBaAAbCDBeDE aDBAcD EaADEA Ab 

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal CEcD a CBb    EAa EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C BE   C  bc B      B  a                

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEMZEM EFSA DURGUN 371 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,625 222,840 14 61 213 299 4968

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 33 38 23,50 20 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe ccAaDebBDEdBaAAbCbBCDbcBDBAcDaEaADbAcAba

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e EedbaCace aaEACD C     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C B e      cbB    D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen da c    ae a  a     

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 1 1 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UZUN 347 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,063 222,840 5 14 80 148 2560

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 3,90 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 0,04 0,37

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,13 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,05 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,15 0,98 2,06

Toplam: 120 43 22 37,50 31 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBC   C ebaACBDEeBeBcABcDAEBDdAEADDc

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bDCad ac Bd EB AECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BEC   C     B           a               

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen  b e      Da E de   

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YEŞİLIRMAK 318 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,580 222,840 9 44 171 253 4248

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 21 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 18,82 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,57 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,43 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,01 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,76 5,57 5,35

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 3,89 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,01 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 3,90 2,44 5,38

Toplam: 120 32 18 27,50 23 28,64 25,41 29,55

TYT Türkçe DEAd   BDEbBaAebCDB Dde DBA DdEaADEbDAea

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e   d         EAC EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik C cEe        c  b DC   B                

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
PROBLEMLER 11 1 2 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇELİK 416 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,265 222,840 3 13 72 137 2445

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 1,00 2,44 5,38

Toplam: 120 42 15 38,25 32 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe bADeEBC   C AbBACBDEeBC AeBDDAEeDdAEeDDA

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal b CEd CdDcc E  AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik  E     e D             BD  E c          

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KORKUT 375 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,918 222,840 12 89 273 360 6268

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,00 2,44 5,38

Toplam: 120 25 39 15,25 13 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe cecDcedaaEdDAeaAeccacBCBceBDaAcBcEAbbaaA

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal EDedbcCEbacbEedAECeD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik caa                      A              

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU ÖZDOĞAN 270 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,675 222,840 4 29 117 194 3241

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 1,00 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 40 27 33,25 28 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe DbAC  bBcECBBAAbCDBCDbABDBeADdEB *bccAcD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal CEbedbdCcDcdcEEAaDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik e dE  cC     c         e                

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          D E       C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR SARICA 308 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,753 222,840 5 31 120 198 3307

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,00 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 38 20 33,00 28 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe bAaDEcC   aDA  ACBDbAc BAABDDAEBedAEADDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bbCEe  bDacEEB AECaD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik             a D                         

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen   ae       e E C    

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÖZDEMİR 356 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,543 222,840 8 55 202 287 4800

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,00 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 28 14 24,50 20 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe DEACa  BDEbBBA b  BCD ABDBAAebEebcE  e  

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e    b aBb    EA  EC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   B               D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          e          

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HTC NİSLU 549 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,073 222,840 13 90 276 364 6368

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,00 2,44 5,38

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 22 29 14,75 12 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe EAeDEB b bCDAb AbBe  B Bc  becbdDa EbDa 

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal bc         bE  AdCa      

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik BE       e       a             eA d     

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED

TYT Fen b   d      e b d   E

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR BELGİN 407 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,758 222,840 9 68 227 313 5215

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,94 5,57 5,35

Toplam: 120 28 23 22,25 19 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe cE b  bBDECBcA eCDBCDbcaDBAdedEBADbAD bD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e EDdb adbe ad ACeEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YELTEKİN 151 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,108 222,840 2 12 70 133 2403

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,94 5,57 5,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 42 13 38,75 32 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe D ACe EBDECBaAAeCDBeDEABDBAADdEBA EADAAD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edEedE acbB   dACDEC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen            E       C

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR KILIÇÇI 545 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,078 222,840 7 53 197 282 4644

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,00 2,44 5,38

Toplam: 120 30 19 25,25 21 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe E ccEBdD  dDAD AaBca BeBAAB D EaDdAaAaDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E e d  EeecaEB AECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Matematik  E                                      

Cevap Anahtarı A BECEADCBCDBCBDDDABBBEBCBDACEDECDAAAEDBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ALKUŞ 689 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,755 222,840 10 77 248 335 5723

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,00 2,44 5,38

Toplam: 120 26 28 19,00 16 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe DEeb   BaECcaAAeaDeebac cBeeeEEBADE bAbD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal CEEDecdaeac B EAecbC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik                   D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ÇELİKER 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,373 222,840 11 82 258 345 5801

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 5,94 5,57 5,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 25 25 18,75 16 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe cE bD  BcECB AADdDBeDaABDaeADEEBdeadbAba

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal e E dbc Bb  ccEeaD       

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Fen          b          

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÖKCE 278 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,530 222,840 1 10 66 128 2318

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 5,94 5,57 5,35

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 43 15 39,25 33 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe EADDEBC  baDAecACBDEABCBAdBDDAEBDEAEADDb

Cevap Anahtarı A EADDEBCDCECDADBACBDEABCBAABDDAEBDEAEADDA

TYT Sosyal E eEd  E adaEBAAECCD     

Cevap Anahtarı A EDCEAECEDBBEEBAAECCDBEABE

TYT Fen     d     ae a      

Cevap Anahtarı A DDCBECACEEDDCEBCCEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN YILMAZ 269 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,435 222,840 6 50 188 271 4549

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 13 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,46 16,42 16,76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,13 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,46 0,50 0,89

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,98 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,94 5,57 5,35

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,96 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,08 0,50

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,00 2,44 5,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,04 0,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,19 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,31 0,66

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,37 0,98 2,06

Toplam: 120 33 29 25,75 21 26,77 25,41 29,55

TYT Türkçe eEAbb  BcECdeAADCaBeDaeBDaeAeaEBADEeeAAD

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal eEEDdE  cDeecdEAaDbC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik   dE                                    

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen e        eCb        

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-4
(1.OTURUM)

BURSA / OSMANGAZİ / HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ÇELEBİ 3 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,338 222,840 1 58 206 291 4860

Puanı Hesaplanan: 102 305 395 7840

Katılımlar: 1 104 310 400 8212

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 16,25 16,42 16,76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,95 0,88

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,50 0,89

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 0,88 0,84

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,24 2,74

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,50 5,57 5,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,00 2,36 4,88

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,50

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,00 2,44 5,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,62 1,03

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,31 0,66

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,75 0,98 2,06

Toplam: 120 31 28 24,00 20 24,00 25,41 29,55

TYT Türkçe aaAbD E   eBdAAbaDBebEeBDBeebEEBADEA Ada

Cevap Anahtarı B DEACDCEBDECBBAADCDBCDEABDBAADEEBADEADAAD

TYT Sosyal edEDdb adDBecEEAdDbC     

Cevap Anahtarı B CEEDAEECBDBABEEACDECEBEBA

TYT Matematik                 D D                     

Cevap Anahtarı B CEBEBCDCADCBDBABDDDCBEBBBEACDEDCAAEABDDE

TYT Fen          b b     a  

Cevap Anahtarı B CDDABECEDDCECECEDEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 0 18
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
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